
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7115 334 1025 9805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,31 6 4 4,40 8 2 7,06 5 4 3,98 7 8 4,11 11 8 8,03 50 30 39,89 255,510

Okul Ortalaması 15 5 12,86 6 4 4,98 8 2 7,32 7 3 5,72 8 9 5,24 11 8 8,75 55 31 44,87 281,270

KATILIMLAR

1 239 YUSUF DAVRAN 8F 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 83 7 80,67 447,493 1 1 6 12 111

2 87 ZEYNEP KARTARİ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 19 1 18,67 82 4 80,67 446,187 1 2 7 13 119

3 187 KEVSER TANIK 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 18 2 17,33 82 6 80,00 443,100 1 3 9 15 140

4 346 MERYEM ÖVÜN 8E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 82 7 79,67 443,037 1 4 10 16 141

5 182 FERHAN DANIŞ 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 81 8 78,33 442,903 2 5 11 17 143

6 172 EMİR ARAZ 8F 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 2 14,33 17 3 16,00 80 7 77,67 434,977 3 6 13 22 205

7 194 ŞEVVAL BOZKIR 8D 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 18 2 17,33 75 13 70,66 417,927 1 7 20 46 397

8 214 ABDULKADİR YARAŞİR 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 16 4 14,67 77 9 74,00 414,693 1 8 21 53 444

9 327 İREM NAZLI 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 16 4 14,67 77 10 73,67 410,377 2 9 23 59 493

10 445 EMRE DİNLER 8E 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 16 4 14,67 77 10 73,67 410,363 2 10 24 60 494

11 138 HELİN ERDEM 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 16 4 14,67 76 10 72,67 403,787 2 11 27 70 589

12 386 SEVDA YANIK 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 76 11 72,33 401,577 2 12 29 74 627

13 183 FUNDA ANAN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 73 13 68,66 398,373 2 13 30 86 673

14 207 ZEYNEP ALPSALÇI 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 15 3 14,00 75 9 72,00 397,913 3 14 31 87 683

15 13 DİLAN ALEV 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 17 2 16,33 75 8 72,33 397,823 4 15 32 88 684

16 571 SELMAN DÖNER 8 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 13 4 11,67 15 5 13,33 72 15 67,00 393,243 1 16 35 94 753

17 234 HÜSEYİN BEZEN 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 15 4 13,67 73 14 68,34 392,930 3 17 36 95 762

18 599 TALHA KAÇAR 8E 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 15 5 13,33 15 5 13,33 73 17 67,32 392,040 3 18 37 97 778

19 319 İBRAHİM KAÇAR 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 14 6 12,00 74 13 69,67 388,750 4 19 42 109 861

20 176 ELİF DEMİRBAĞ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 17 2 16,33 72 10 68,66 388,567 5 20 43 110 866

21 178 CEREN BİNARDAN 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 73 13 68,67 386,067 3 21 45 117 918

22 201 BERZAH TAN 8A 19 0 19,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 9 8,00 17 3 16,00 73 16 67,67 383,583 6 22 46 123 971

23 196 VELİCAN DENİZ 8F 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 14 6 12,00 73 15 68,00 381,580 4 23 48 127 1012

24 213 İLKNUR AVCI 8E 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 1 12,67 15 2 14,33 67 13 62,67 373,000 5 24 56 146 1199

25 590 İBRAHİM ÖZEL 8C 19 0 19,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 12 8 9,33 71 16 65,66 370,990 4 25 57 150 1248

26 449 YUSRA NAZLI 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 11 5,33 18 2 17,33 72 18 65,99 363,627 5 26 63 168 1404

27 49 MUHAMED YUSUF SADE8D 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 15 1 14,67 14 6 12,00 68 17 62,34 363,190 3 27 64 171 1413

28 232 MÜCAHİT HAYDAROĞLU8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 7 5,67 15 2 14,33 70 12 66,00 361,420 6 28 65 174 1460

29 300 ESMA BUKETÇİ 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 6 9,00 15 5 13,33 69 18 63,00 355,857 6 29 69 184 1596

30 343 MERVE DENER 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 17 3 16,00 68 22 60,67 354,587 4 30 70 185 1628

31 226 AYŞEGÜL POLAT 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 7 7,67 17 2 16,33 66 20 59,33 353,687 7 31 71 186 1648

32 150 RANA BEZEN 8F 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 7 8,67 14 6 12,00 66 22 58,67 350,153 8 32 74 197 1727

33 211 EYYÜP SAİTOĞLU 8F 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 11 3,33 17 2 16,33 68 19 61,67 349,183 9 33 77 202 1754

34 322 İLAYDA ÖVÜN 8F 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 10 4,67 16 4 14,67 67 21 60,01 346,220 10 34 80 213 1826

35 89 AYŞE PALABIYIK 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 7 6,67 16 4 14,67 66 20 59,34 343,427 11 35 81 219 1890

36 70 SILA KAYA 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 14 6 12,00 66 15 61,00 341,850 4 36 85 226 1944

37 195 TAHA ÖNVEP 8E 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 6 5,00 15 5 13,33 63 20 56,34 336,137 7 37 89 244 2095

38 37 CEREN GÖZÜTOK 8F 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 7 7,67 11 9 8,00 66 21 59,00 335,417 12 38 90 245 2120

39 378 SEMANUR BAYLAN 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 8 4,33 15 5 13,33 66 19 59,66 331,757 5 39 91 252 2239

40 288 ELİF TASALI 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 9 3,00 16 3 15,00 64 19 57,67 324,930 5 40 94 271 2432

41 191 NURULLAH BARUT 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 11 5 9,33 13 4 11,67 60 23 52,33 319,103 5 41 102 294 2630

42 209 ERKAN KANAN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 13 7 10,67 62 23 54,33 318,210 6 42 103 296 2654

43 156 BURHAN YARAŞİR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 9 2,00 18 2 17,33 61 23 53,34 318,100 7 43 105 299 2664

44 221 NAZLI ANİK 8E 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 11 5,33 14 6 12,00 63 27 54,00 316,707 8 44 107 307 2697

45 64 ENES ÖZDEMİR 8F 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 13 2,67 15 5 13,33 64 26 55,33 316,413 13 45 108 309 2707

46 29 EYLÜL EZGİ GENÇ 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 10 1,67 14 6 12,00 63 22 55,67 311,090 7 46 112 325 2842

47 44 AHMET V* AN 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 6 4,00 13 7 10,67 61 21 54,00 308,920 6 47 114 329 2914
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7115 334 1025 9805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,31 6 4 4,40 8 2 7,06 5 4 3,98 7 8 4,11 11 8 8,03 50 30 39,89 255,510

Okul Ortalaması 15 5 12,86 6 4 4,98 8 2 7,32 7 3 5,72 8 9 5,24 11 8 8,75 55 31 44,87 281,270

KATILIMLAR

48 148 MUSA MİRAN 8E 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 13 2,67 13 7 10,67 61 29 51,35 305,800 9 48 117 341 3009

49 223 ZEYNEP ÇİFTÇİ 8A 15 4 13,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 0 6,00 13 7 10,67 56 18 50,00 303,967 8 49 118 348 3065

50 462 ZEYNEP ÖZCE 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 9 6,00 12 8 9,33 61 27 51,99 302,900 7 50 120 351 3093

51 163 SUDENAZ GÖRAL 8D 16 2 15,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 7 8 4,33 14 4 12,67 55 25 46,66 301,733 6 51 122 356 3137

52 0 FATMA KAYA 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 9 4,00 14 6 12,00 58 28 48,66 300,853 7 52 123 361 3170

53 85 YUSUF TUNCEL 8E 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 10 3,67 13 6 11,00 60 26 51,35 300,553 10 53 124 364 3185

54 393 SÜLEYMAN SAĞLAR 8C 16 1 15,67 9 0 9,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 10 1,67 13 3 12,00 58 18 52,00 298,537 8 54 128 375 3262

55 205 YAĞMUR AKKUŞ 8F 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 7 9 4,00 11 9 8,00 59 26 50,34 297,097 14 55 131 381 3309

56 325 İREM DEMİR 8A 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 12 8 9,33 57 28 47,67 296,303 9 56 132 383 3329

57 179 DİLVİN TUTKAL 8C 17 2 16,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 12 4,00 11 8 8,33 59 29 49,33 293,840 9 57 134 388 3401

58 383 SERHAT YILDIRIM 8F 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 11 5,33 14 6 12,00 58 32 47,33 287,253 15 58 141 406 3600

59 274 BEYZANURAKTAY 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 12 4,00 11 9 8,00 59 31 48,67 285,040 16 59 143 411 3679

60 175 ZEYNEP KESER 8D 14 2 13,33 7 1 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 6 6 4,00 11 8 8,33 55 19 48,67 283,037 8 60 146 418 3736

61 336 MAHMUT NAZLI 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 15 0,00 16 4 14,67 56 34 44,68 275,133 10 61 155 445 3988

62 267 BERFİN KAÇAR 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 8 6,33 8 11 4,33 55 31 44,66 274,033 2 62 156 448 4011

63 290 EMİNE TARTIK 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 9 5,00 9 10 5,67 56 30 46,00 272,327 11 63 161 456 4075

64 186 YAREN TUNÇ 8F 19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 17 -2,67 12 8 9,33 57 33 46,00 267,160 17 64 166 471 4244

65 45 ENES DENER 8E 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 7 1,67 12 8 9,33 53 28 43,67 266,837 11 65 167 472 4252

66 212 FURKAN SAV 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 11 2,33 10 10 6,67 54 33 43,00 263,190 8 66 172 487 4382

67 52 ÖZCAN YALÇIN 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 13 2,67 7 13 2,67 56 34 44,67 251,707 12 67 184 520 4765

68 228 ŞÜHEDA ORHAN 8D 13 4 11,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 11 3,33 11 9 8,00 49 36 37,00 251,103 9 68 185 524 4788

69 43 CEREN GÖRAL 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 10 2,67 9 7 6,67 49 33 38,01 246,707 10 69 191 535 4955

70 302 ESRANUR ANILIR 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 14 1,33 11 9 8,00 54 36 41,99 243,693 10 70 194 545 5071

71 257 BAŞAK TUTKAL 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 11 3,33 9 11 5,33 50 38 37,33 242,473 9 71 195 550 5109

72 204 BERAT BAŞÇİK 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 11 1,33 11 5 9,33 47 35 35,33 239,667 12 72 198 559 5206

73 168 UMUTAPA 8F 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,67 6 7 3,67 10 10 6,67 47 33 36,00 237,253 18 73 200 567 5303

74 261 BERAT ANDİÇ 8C 15 3 14,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 11 -0,67 10 8 7,33 46 33 34,99 232,783 13 74 204 583 5455

75 73 ŞEVV L ELÜSTÜ 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 13 1,67 10 10 6,67 52 37 39,68 232,197 14 75 208 588 5482

76 22 DUYGU AVCİ 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 47 43 32,66 223,800 10 76 215 615 5795

77 341 MELİKE DÖNMEZ 8C 12 7 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 13 1,67 10 10 6,67 46 42 32,01 223,233 15 77 217 618 5822

78 335 LEYLA ÖVÜN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 14 1,33 11 9 8,00 47 43 32,66 223,173 19 78 218 619 5824

79 253 ALİ DAVRAN 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 8 7,33 7 13 2,67 44 44 29,33 222,687 11 79 219 621 5837

80 190 NİSA MİRAN 8E 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 11 9 8,00 46 44 31,33 222,440 13 80 220 622 5847

81 111 RANA GÜNER 8C 16 4 14,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 45 45 30,01 221,480 16 81 221 629 5889

82 277 DELAL DAĞDELEN 8A 17 3 16,00 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 12 1,00 7 13 2,67 45 42 31,01 221,043 12 82 222 631 5898

83 32 GİZEM AKTAY 8E 18 2 17,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 3 13 -1,33 7 13 2,67 46 38 33,33 219,553 14 83 224 644 5959

84 193 SERVET ONAT 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 13 1,67 11 9 8,00 45 44 30,33 218,983 11 84 226 650 5983

85 100 DİLAN MUTLU 8B 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 43 46 27,66 210,290 12 85 232 683 6301

86 265 BERAT NAZLI 8D 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 11 9 8,00 4 16 -1,33 44 46 28,67 210,053 11 86 233 684 6312

87 227 ESR  BUKETÇİ 8E 12 8 9,33 4 3 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 6 4,00 6 14 1,33 42 37 29,66 208,120 15 87 235 692 6404

88 139 HAKAN TAMER 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 14 1,33 5 15 0,00 48 42 34,00 207,320 13 88 239 699 6439

89 317 HELİN KAÇAR 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 8 11 4,33 41 43 26,67 206,040 17 89 241 704 6487

90 574 İBRAHİM OKTAN 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 44 45 28,99 202,303 13 90 246 721 6613

91 259 BARIŞ HAKSEVEN 8D 13 7 10,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 8 12 4,00 6 14 1,33 40 50 23,34 201,640 12 91 247 724 6651

92 1 AMİNE TOPRAKTAN 8F 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 10 6,67 8 12 4,00 36 54 18,01 201,027 20 92 249 730 6670

93 192 ONUR ÇAĞLAYAN 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 43 47 27,33 198,867 14 93 250 735 6751

94 113 EYÜP DEMİR 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 6 13 1,67 39 35 27,34 181,193 14 94 270 793 7356
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7115 334 1025 9805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,31 6 4 4,40 8 2 7,06 5 4 3,98 7 8 4,11 11 8 8,03 50 30 39,89 255,510

Okul Ortalaması 15 5 12,86 6 4 4,98 8 2 7,32 7 3 5,72 8 9 5,24 11 8 8,75 55 31 44,87 281,270

KATILIMLAR

95 72 ESİLA ABRAVA 8E 10 8 7,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 39 49 22,67 178,967 16 95 271 799 7433

96 355 MUSAB NAZLI 8B 10 7 7,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 6 14 1,33 34 50 17,33 177,647 15 96 273 803 7469

97 369 ROJİN KAÇAR 8C 14 6 12,00 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 41 49 24,67 175,560 18 97 277 815 7543

98 166 ŞEVVAL İÇLİ 8E 13 7 10,67 1 9 -2,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 5 13 0,67 34 45 19,00 171,043 17 98 283 830 7691

99 177 BERAT İ CEBÖY 8B 8 10 4,67 6 3 5,00 6 3 5,00 4 5 2,33 4 11 0,33 7 11 3,33 35 43 20,66 166,553 16 99 289 845 7809

100800000BERATGÖRÜL 8E 8 11 4,33 3 6 1,00 8 2 7,33 3 6 1,00 5 12 1,00 7 12 3,00 34 49 17,66 161,340 18 100 292 857 7953

101 434 YAĞMUR ÖZDEN 8B 12 7 9,67 1 8 -1,67 7 2 6,33 1 9 -2,00 4 9 1,00 4 12 0,00 29 47 13,33 158,233 17 101 296 871 8045

102 39 İSAYÜS EL 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 15 -3,00 6 14 1,33 36 51 19,00 154,777 19 102 299 876 8134

103 170 CEREN MİRAN 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 31 59 11,32 154,627 15 103 300 879 8138

104 219 ŞEVVAL BENİCE 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 10 10 6,67 5 14 0,33 28 59 8,33 152,157 16 104 301 884 8205

105 0 YUSUF ALAKUŞ 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 35 55 16,67 151,680 13 105 304 887 8221

106 402 BEDİRHAN ANDİÇ 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 30 60 10,00 151,613 18 106 305 888 8224

107 181 EMİRCAN DALAN 8E 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,01 151,267 19 107 306 889 8232

108 65 SEYİT ÇAKAR 8E 5 14 0,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 31 58 11,66 141,917 20 108 310 913 8462

109 340 MELEK ÇAKIRCİ 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 5 14 0,33 28 54 9,99 140,790 19 109 311 916 8493

110 128 ROJİN BALAT 8D 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 30 60 9,99 137,000 14 110 312 922 8564

111 444 YELİZ ERCAN 8D 5 11 1,33 5 5 3,33 3 5 1,33 5 5 3,33 5 13 0,67 3 7 0,67 26 46 10,66 130,053 15 111 317 937 8705

112 149 NERMİN BUKÇTÇİ 8C 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 122,213 20 112 320 952 8866

113 97 BARIŞ TARTAR 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 115,973 17 113 324 967 8978

114 112 HELİN MİRAN 8E 8 11 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 17 -3,67 24 64 2,65 109,947 21 114 326 977 9102

115 3130 YK*Y 8D 2 18 -4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 19 70 -4,32 84,863 16 115 328 1001 9488
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 115 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

Okul Ortalaması 14,57 5,10 12,86 6,22 3,70 4,98 7,97 1,97 7,32 6,76 3,11 5,72 8,22 8,94 5,24 11,43 8,03 8,75 55,17 30,85 44,87 281,270

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8 2 18,00 2,00 17,34 7,50 2,50 6,66 8,50 1,50 8,00 7,00 3,00 6,00 11,00 6,00 9,00 11,50 8,00 8,83 63,50 23,00 55,83 333,640

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8F 20 16,65 3,35 15,53 7,35 2,65 6,47 8,55 1,45 8,07 7,95 1,85 7,33 9,55 8,65 6,67 14,15 5,75 12,23 64,20 23,70 56,30 330,950

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8A 17 14,00 5,82 12,06 6,24 3,76 4,98 8,00 2,00 7,33 6,06 3,76 4,80 8,76 8,00 6,10 12,00 7,71 9,43 55,06 31,05 44,70 284,830

4 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8C 20 14,80 4,80 13,20 6,55 3,40 5,42 7,80 2,20 7,07 7,05 2,85 6,10 7,40 10,05 4,05 11,15 8,00 8,48 54,75 31,30 44,32 274,810

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8E 21 14,52 5,19 12,79 5,67 4,14 4,29 8,48 1,52 7,97 6,24 3,62 5,03 8,10 9,00 5,10 10,57 8,90 7,60 53,58 32,37 42,78 271,950

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8D 16 12,44 6,75 10,19 5,38 4,50 3,87 7,25 2,56 6,40 6,69 3,19 5,62 8,56 8,88 5,60 10,50 8,44 7,69 50,82 34,32 39,37 260,620

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8B 19 14,11 5,47 12,28 5,84 4,05 4,49 7,53 2,32 6,75 6,42 3,53 5,25 6,74 9,21 3,67 10,05 9,47 6,90 50,69 34,05 39,34 254,760

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8 (1) 8F (2) 8A (3) 8C (4) 8E (5) 8D (6) 8B (7)



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 115 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

Okul Ortalaması 14,57 5,10 12,86 6,22 3,70 4,98 7,97 1,97 7,32 6,76 3,11 5,72 8,22 8,94 5,24 11,43 8,03 8,75 55,17 30,85 44,87 281,270

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGS
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8F 18 15,94 4,00 14,61 7,00 3,00 6,00 8,78 1,22 8,37 6,22 3,50 5,06 11,22 5,33 9,44 13,83 5,67 11,94 62,99 22,72 55,42 337,850

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8 2 18,00 2,00 17,34 7,50 2,50 6,66 8,50 1,50 8,00 7,00 3,00 6,00 11,00 6,00 9,00 11,50 8,00 8,83 63,50 23,00 55,83 333,640

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8F 20 16,65 3,35 15,53 7,35 2,65 6,47 8,55 1,45 8,07 7,95 1,85 7,33 9,55 8,65 6,67 14,15 5,75 12,23 64,20 23,70 56,30 330,950

4 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8A 17 14,35 5,47 12,53 6,35 3,65 5,14 7,71 2,29 6,94 5,24 4,65 3,69 9,75 5,94 7,77 13,00 6,56 10,81 56,40 28,56 46,88 296,610

5 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8C 18 15,89 3,83 14,61 6,78 3,17 5,72 8,22 1,72 7,65 4,78 4,22 3,37 7,78 6,22 5,70 12,11 7,39 9,65 55,56 26,55 46,70 295,000

6 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 8A 28 15,41 4,30 13,98 6,78 3,15 5,73 8,22 1,78 7,63 5,30 4,33 3,85 9,08 8,35 6,29 12,96 5,88 11,00 57,75 27,79 48,48 293,330

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8A 17 14,00 5,82 12,06 6,24 3,76 4,98 8,00 2,00 7,33 6,06 3,76 4,80 8,76 8,00 6,10 12,00 7,71 9,43 55,06 31,05 44,70 284,830

8 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8E 12 15,58 4,42 14,11 6,75 3,25 5,67 8,00 2,00 7,33 5,00 3,00 4,00 5,92 7,08 3,56 11,58 7,42 9,11 52,83 27,17 43,78 276,050

9 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8C 20 14,80 4,80 13,20 6,55 3,40 5,42 7,80 2,20 7,07 7,05 2,85 6,10 7,40 10,05 4,05 11,15 8,00 8,48 54,75 31,30 44,32 274,810

10 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8E 21 14,52 5,19 12,79 5,67 4,14 4,29 8,48 1,52 7,97 6,24 3,62 5,03 8,10 9,00 5,10 10,57 8,90 7,60 53,58 32,37 42,78 271,950

11 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 8C 22 13,86 5,86 11,91 6,27 3,68 5,05 7,95 2,05 7,27 4,82 5,00 3,15 7,68 9,64 4,47 11,18 7,82 8,58 51,76 34,05 40,43 265,050

12 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8G 16 15,25 4,13 13,88 8,06 1,94 7,42 8,56 1,44 8,08 4,44 4,94 2,79 5,56 8,19 2,83 10,63 8,69 7,73 52,50 29,33 42,73 264,210

13 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 8B 24 14,13 5,29 12,36 6,13 3,54 4,94 7,25 2,63 6,37 4,50 5,00 2,83 6,63 10,42 3,15 12,04 6,88 9,75 50,68 33,76 39,40 262,830



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8F (1) 8 (2) 8F (3) 8A (4) 8C (5) 8A (6) 8A (7) 8E (8) 8C (9) 8E (10) 8C (11) 8G (12) 8B (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

KATILIMLAR

14 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8D 16 12,44 6,75 10,19 5,38 4,50 3,87 7,25 2,56 6,40 6,69 3,19 5,62 8,56 8,88 5,60 10,50 8,44 7,69 50,82 34,32 39,37 260,620

15 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 8B 19 14,11 5,47 12,28 5,84 4,05 4,49 7,53 2,32 6,75 6,42 3,53 5,25 6,74 9,21 3,67 10,05 9,47 6,90 50,69 34,05 39,34 254,760

16 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8B 19 14,05 5,11 12,35 5,37 4,53 3,86 7,84 2,05 7,16 5,11 4,00 3,77 5,88 6,29 3,78 11,29 7,88 8,67 49,54 29,86 39,59 254,500

17
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

8A 13 11,92 7,15 9,54 6,62 3,15 5,56 6,54 3,23 5,46 5,08 4,85 3,46 5,15 12,77 0,90 9,15 9,54 5,97 44,46 40,69 30,89 213,600

18 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8 3 11,00 9,00 8,00 5,00 4,67 3,44 7,67 2,33 6,89 2,33 7,33 -0,11 5,67 11,33 1,89 9,67 9,67 6,44 41,34 44,33 26,55 206,100

19
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

8C 14 12,21 7,79 9,62 4,86 5,14 3,14 6,71 3,29 5,62 2,79 6,57 0,60 4,43 13,14 0,05 8,43 11,14 4,71 39,43 47,07 23,74 191,140

20
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

8B 10 10,80 9,20 7,73 6,80 3,20 5,73 7,30 2,70 6,40 2,90 7,10 0,53 5,90 14,10 1,20 7,00 12,80 2,73 40,70 49,10 24,32 184,070

21 BİNGÖL / GENÇ
Mevlana Ortaokulu 8D 1 11,00 9,00 8,00 5,00 5,00 3,33 6,00 4,00 4,67 4,00 6,00 2,00 26,00 24,00 18,00 158,010

22
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

8 4 14,00 6,00 12,00 5,00 5,00 3,33 6,00 4,00 4,67 1,00 9,00 -2,00 4,00 16,00 -1,33 1,00 19,00 -5,33 31,00 59,00 11,34 130,750

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8D (14) 8B (15) 8B (16) 8A (17) 8 (18) 8C (19) 8B (20) 8D (21) 8 (22)



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO8 DS 7 334 1025 9805

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,99 5,06 12,31 5,66 3,76 4,40 7,70 1,93 7,06 5,19 3,63 3,98 6,85 8,20 4,11 10,55 7,55 8,03 49,94 30,13 39,89 255,510

İl Ortalaması 14,01 5,42 12,20 6,06 3,79 4,80 7,86 2,05 7,18 5,01 4,28 3,59 6,96 8,68 4,07 10,87 8,05 8,19 50,77 32,27 40,03 259,790

İlçe Ortalaması 14,37 5,29 12,61 6,36 3,56 5,17 7,86 2,09 7,16 5,44 4,17 4,05 7,62 8,84 4,67 11,38 7,91 8,74 53,03 31,86 42,40 271,020

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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8D (14) 8B (15) 8B (16) 8A (17) 8 (18) 8C (19) 8B (20) 8D (21) 8 (22)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7100 244 682 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,52 6 3 5,23 7 3 6,13 5 4 3,64 8 10 4,35 9 10 5,76 48 37 35,63 240,360

Okul Ortalaması 14 6 12,22 8 2 6,75 8 2 7,44 5 4 3,62 8 9 4,87 9 9 6,26 52 32 41,16 260,600

KATILIMLAR

1 127 MUSAB TARTIK 7C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 84 6 82,01 463,667 1 1 2 6 37

2 522 RANA SAĞLR 7B 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 83 7 80,68 456,187 1 2 3 9 49

3 17 MEHMET SALİH AÇIKBAŞ7E 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 14 5 12,33 79 10 75,66 430,897 1 3 5 15 142

4 500 ALP DAVRAN 7B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 4 13,67 17 3 16,00 79 10 75,67 423,490 2 4 8 20 166

5 528 MÜBERRA TAVLAR 7B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 7 10,67 17 3 16,00 80 10 76,67 416,053 3 5 10 26 195

6 469 ŞULE SAÇIK 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 19 1 18,67 77 12 73,01 414,530 4 6 11 27 209

7 0 ASLI SATIK 7B 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 17 3 16,00 75 15 70,00 409,120 5 7 12 29 222

8 502 MELİSA ANDİÇ 7E 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 16 4 14,67 75 14 70,34 402,570 2 8 13 33 248

9 493 GÜLSİMA AKSİN 7E 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 17 2 16,33 17 3 16,00 73 16 67,67 399,717 3 9 15 35 260

10 514 HİBA GÜLER 7E 15 4 13,67 9 1 8,67 9 0 9,00 7 3 6,00 15 5 13,33 18 2 17,33 73 15 68,00 396,883 4 10 18 40 286

11 0 ZEHRA DANIŞ 7B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 9 8,00 19 1 18,67 75 15 70,00 391,613 6 11 20 44 307

12 185 EMRE ÇAĞLAYAN 7C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 18 2 17,33 12 8 9,33 73 17 67,33 391,267 2 12 21 45 310

13 431 ÖMER ESİNTİ 7E 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 11 9 8,00 73 17 67,33 387,200 5 13 23 50 338

14 316 TAHA YASİN ALDIM 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 13 7 10,67 73 17 67,34 376,827 1 14 26 61 403

15 387 RABİA BOZYİĞİT 7E 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 16 1 15,67 10 9 7,00 64 21 57,00 347,397 6 15 32 93 590

16 491 ESAT İÇLİ 7E 19 0 19,00 8 1 7,67 8 1 7,67 7 0 7,00 8 2 7,33 12 6 10,00 62 10 58,67 340,880 7 16 35 104 640

17 506 MUHAMMED ZOROĞLAN7 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 11 8 8,33 14 6 12,00 65 24 57,00 339,410 1 17 36 105 654

18 511 YÜSRA HAYDAROĞLU 7C 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 4 2,67 12 5 10,33 15 5 13,33 62 22 54,66 337,820 3 18 37 107 662

19 51 ÖZLEM ALMAS 7D 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 8 8,33 13 7 10,67 65 23 57,34 332,620 2 19 41 119 714

20 358 NEBİ ANDİÇ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 9 8,00 12 8 9,33 65 25 56,67 327,933 1 20 43 125 767

21 505 MUHAMMED ÇAKIR 7D 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 9 6,00 12 8 9,33 65 22 57,66 321,083 3 21 46 140 848

22 423 FATMA TAN 7C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 11 6 9,00 9 10 5,67 64 21 57,00 319,330 4 22 49 145 868

23 76 EBUBEKİR ALKAÇ 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 12 8 9,33 11 9 8,00 61 29 51,33 314,640 4 23 53 156 920

24 199 YUSUF ZİYA ARTAR 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 9 8,00 12 8 9,33 63 27 54,00 314,187 2 24 54 158 925

25 83 ENGİN BEZEN 7C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 9 7,00 13 7 10,67 63 26 54,34 311,703 5 25 56 163 952

26 104 MERYEM AKBAŞ 7E 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 16 4 14,67 8 12 4,00 59 31 48,66 311,640 8 26 58 166 955

27 460 ELİF ÇETİN 7C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 9 10 5,67 12 8 9,33 61 28 51,67 310,690 6 27 60 168 965

28 3 AHMET ARTAR 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 12 6 10,00 8 12 4,00 62 25 53,67 307,077 3 28 64 179 1000

29 173 ŞEYMA DİNLER 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 11 6 9,00 9 11 5,33 58 26 49,33 303,293 4 29 66 187 1039

30 25 YUSUF ARIKTEKİN 7B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 13 2,67 12 8 9,33 63 27 54,00 301,707 7 30 68 191 1057

31 508 ŞURA ATAN 7B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 12 3,00 12 8 9,33 63 26 54,33 301,103 8 31 70 195 1071

32 338 ZEYNEP BİLGİN 7C 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 4 7,67 11 7 8,67 58 23 50,34 300,343 7 32 71 196 1080

33 509 TAHA TETİK 7C 15 3 14,00 9 0 9,00 8 2 7,33 4 4 2,67 11 5 9,33 9 9 6,00 56 23 48,33 299,273 8 33 72 197 1089

34 470 GİZEM AKTAŞ 7C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 10 4,67 8 8 5,33 61 22 53,67 296,570 9 34 73 201 1114

35 479 SEMA ALTMIŞKARA 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 5 2,33 13 7 10,67 56 22 48,67 294,953 5 35 74 204 1132

36 295 RAN  GÖZTOK 7D 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 9 7,00 9 10 5,67 57 30 47,00 288,277 5 36 77 215 1210

37 498 YAREN ATAN 7C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 11 3,33 11 8 8,33 59 28 49,67 285,797 10 37 78 219 1239

38 0 RECEP NAZLI 7E 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 8 5,33 11 7 8,67 58 25 49,67 284,070 9 38 80 223 1260

39 422 HAVVA NUR DEMİR 7E 16 4 14,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 4 1,67 6 5 4,33 12 6 10,00 51 24 43,00 282,760 10 39 82 228 1269

40 0 YASEMİN VARAN 7C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 8 9 5,00 10 6 8,00 57 24 49,01 282,143 11 40 83 230 1275

41 478 ROJİN HAYDAROĞLU 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 6 3,00 12 8 9,33 54 27 44,99 281,797 6 41 84 234 1280

42 266 MUSAB YILMAZ 7D 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 10 3,67 11 9 8,00 57 30 47,00 280,577 7 42 85 236 1294

43 503 MERYEM AYATA 7B 15 5 13,33 7 2 6,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 5 5,33 10 7 7,67 52 26 43,32 275,557 9 43 88 243 1340

44 497 MUHAMMEDİSA ÖVÜN 7C 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 11 3,33 9 11 5,33 57 30 46,99 274,710 12 44 89 245 1348

45 532 BEYZA NUR ARAN 7D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 10 4,67 11 8 8,33 55 31 44,66 273,980 8 45 90 247 1354

46 203 AHMET YAŞİN 7B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 7 12 3,00 10 9 7,00 56 30 46,00 270,847 10 46 93 256 1384

47 507 SEVİLAY SANIR 7E 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 1 6,67 4 0 4,00 9 9 6,00 52 18 46,00 268,853 11 47 94 259 1407
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7100 244 682 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,52 6 3 5,23 7 3 6,13 5 4 3,64 8 10 4,35 9 10 5,76 48 37 35,63 240,360

Okul Ortalaması 14 6 12,22 8 2 6,75 8 2 7,44 5 4 3,62 8 9 4,87 9 9 6,26 52 32 41,16 260,600

KATILIMLAR

48 293 MUSA HAYDAROĞLU 7E 15 4 13,67 7 2 6,33 8 1 7,67 3 4 1,67 7 9 4,00 11 9 8,00 51 29 41,34 267,320 12 48 95 260 1419

49 50 CANSU IŞIK 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 7 -0,33 6 10 2,67 12 8 9,33 53 32 42,33 265,857 9 49 97 262 1440

50 188 YAĞMUR ATAN 7C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 8 11 4,33 56 33 45,00 264,923 13 50 98 264 1448

51 107 BEYZA SA VUŞ 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 13 2,67 10 10 6,67 55 35 43,34 260,867 14 51 100 270 1485

52 19 BAHAR TUNCEL 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 2 3 1,00 8 7 5,67 51 19 44,67 257,953 6 52 103 277 1519

53 241 CEYDA AĞIN 7A 16 3 15,00 6 3 5,00 8 1 7,67 3 1 2,67 5 8 2,33 10 9 7,00 48 25 39,67 257,110 7 53 104 282 1535

54 429 MUHAMMED TURAN 7E 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 8 12 4,00 51 39 38,00 239,653 13 54 121 325 1741

55 481 YÜKSEL YÜREKLİ 7A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 11 6 9,00 7 13 2,67 47 40 33,68 238,643 8 55 122 328 1757

56 0 FURKAN BARUT 7C 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 13 2,67 6 8 3,33 51 32 40,33 237,807 15 56 123 331 1769

57 312 ARDA K ÇAR 7B 10 7 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 14 1,33 12 8 9,33 50 35 38,33 236,087 11 57 125 334 1791

58 0 BERFİN ÖVÜN 7D 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 4 1,67 3 6 1,00 9 7 6,67 46 26 37,34 235,120 10 58 126 336 1803

59 464 BERAT GÖKÇE 7A 10 6 8,00 10 0 10,00 6 2 5,33 1 2 0,33 9 5 7,33 5 5 3,33 41 20 34,32 234,623 9 59 127 340 1813

60 513 EFE ALANAA 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 6 8 3,33 7 13 2,67 49 34 37,66 233,597 16 60 128 343 1830

61 390 AZRA ANIK 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 5 0,33 8 12 4,00 5 15 0,00 50 37 37,67 232,890 10 61 129 346 1842

62 473 KADER CANA 7D 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 5 4,33 5 10 1,67 45 29 35,33 223,313 11 62 137 371 1985

63 533 ÜMİT SERENGÜL 7D 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 14 -0,67 10 10 6,67 48 40 34,68 219,607 12 63 141 387 2042

64 396 BERAT GÜRBÜZ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 1 1 0,67 6 11 2,33 43 21 35,99 219,087 11 64 142 389 2048

65 0 DENİZ ALKAÇ 7B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 7 1,67 10 10 6,67 42 39 29,01 218,690 12 65 143 391 2053

66 482 ZEHRA TÜRELİ 7E 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 10 3,67 9 11 5,33 45 42 31,00 218,283 14 66 144 393 2062

67 476 MUHAMMED SAÇIK 7B 15 5 13,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 42 48 25,98 215,387 13 67 146 399 2095

68 777 TAHAŞAVLI 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 3 1,00 2 12 -2,00 9 9 6,00 46 31 35,67 214,990 12 68 147 400 2099

69 484 MERYEM NAZLI 7A 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 4 12 0,00 6 13 1,67 46 34 34,67 210,193 13 69 153 415 2161

70 171 SERKAN ÖZDEN 7D 15 5 13,33 10 0 10,00 8 1 7,67 3 6 1,00 2 12 -2,00 7 9 4,00 45 33 34,00 208,857 13 70 155 419 2183

71 68 ENES ALDIM 7B 8 12 4,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 7 6 5,00 6 4 4,67 40 32 29,34 206,213 14 71 156 424 2216

72 132 ÖZLEM TAŞ 7D 13 2 12,33 6 2 5,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 12 1,00 41 38 28,33 205,840 14 72 158 426 2223

73 443 UĞUR SATIK 7D 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 10 4,67 8 12 4,00 38 50 21,33 200,860 15 73 162 440 2290

74 74 İREM GÖNEN 7B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 0 8 -2,67 8 9 5,00 2 15 -3,00 40 42 25,99 200,140 15 74 163 441 2297

75 101 BERNAKUTBAY 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 7 13 2,67 6 5 4,33 34 38 21,33 196,913 14 75 164 445 2333

76 220 SÜREYYA TAŞ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 2 15 -3,00 7 13 2,67 44 42 30,00 191,687 15 76 173 460 2403

77 406 GAMZE GÖÇÜK 7C 14 6 12,00 7 2 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 10 -1,33 40 31 29,67 190,500 17 77 174 462 2418

78 153 ŞİLAN AYBEK 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 9 11 5,33 41 49 24,66 188,507 16 78 176 467 2443

79 60 NİSANUR NAZLI 7A 15 3 14,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 3 8 0,33 34 29 24,33 188,073 17 79 177 469 2446

80 426 MELEK SÖYLER 7B 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 12 8 9,33 40 50 23,33 187,827 16 80 178 470 2447

81 0 ALİ KARA 7C 14 5 12,33 7 3 6,00 6 2 5,33 2 5 0,33 6 13 1,67 4 15 -1,00 39 43 24,66 187,393 18 81 179 472 2452

82 352 ALİ EKBER ANDİÇ 7B 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 14 0,33 7 12 3,00 43 44 28,33 187,063 17 82 180 474 2460

83 23 BERAT GÖNEN 7C 12 7 9,67 4 6 2,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 8 12 4,00 38 49 21,66 185,720 19 83 182 478 2482

84 78 EZGİ TANLA 7C 8 10 4,67 5 4 3,67 5 3 4,00 4 4 2,67 8 9 5,00 6 13 1,67 36 43 21,68 184,567 20 84 183 482 2502

85 115 CANER KOLAK 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 1 2 0,33 7 13 2,67 36 37 23,66 183,957 18 85 185 485 2513

86 488 BERKAN ASLANKIRAY 7E 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 13 1,67 4 16 -1,33 45 44 30,34 183,730 15 86 186 487 2518

87 438 RÜMEYSA MİRAN 7D 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 3 4,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 45 42 31,00 181,083 16 87 189 495 2555

88 525 YÜSRA ANAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 2 12 -2,00 8 6 6,00 35 35 23,33 180,700 19 88 190 496 2560

89 299 ROJİN ASLANKIRAY 7E 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 40 50 23,35 170,547 16 89 195 513 2672

90 164 UMUT POLAT 7B 14 6 12,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 34 56 15,33 149,560 18 90 210 561 2927

91 4 SEMANUR AKA R 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 36 53 18,34 148,683 19 91 211 562 2932

92 428 BARAN ÇAKIR 7D 7 13 2,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 26 63 5,01 144,387 17 92 214 572 2991

93 486 AZRA TASA LI 7E 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 26 44 11,34 132,253 17 93 217 590 3122

94 463 BARIŞ ÖZEN 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 13 1,67 4 11 0,33 28 56 9,33 130,533 20 94 218 594 3140
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7100 244 682 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,52 6 3 5,23 7 3 6,13 5 4 3,64 8 10 4,35 9 10 5,76 48 37 35,63 240,360

Okul Ortalaması 14 6 12,22 8 2 6,75 8 2 7,44 5 4 3,62 8 9 4,87 9 9 6,26 52 32 41,16 260,600

KATILIMLAR

95 140 YAKUP POLAT 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,34 123,427 18 95 225 608 3217

96 363 AZAD NAZLI 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 30 60 10,00 120,560 19 96 226 615 3249

97 18 ARZU TAŞ 7D 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 29 61 8,67 119,613 20 97 227 616 3254

98 235 HİLAL SAV 7 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 16 -2,33 25 64 3,67 88,843 2 98 238 663 3554

99 141 YEŞİM DURSUN 7A 1 19 -5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 21 67 -1,33 85,060 20 99 241 670 3597

100 471 HELİN TAŞ 7E 5 14 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 18 -6,00 4 12 0,00 17 66 -5,01 62,230 18 100 244 680 3694
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7 100 244 682 3718

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,77 6,74 10,52 6,35 3,36 5,23 7,04 2,74 6,13 5,08 4,30 3,64 7,57 9,67 4,35 9,02 9,80 5,76 47,83 36,61 35,63 240,360

İl Ortalaması 12,95 6,55 10,77 6,73 3,06 5,71 7,52 2,31 6,75 4,69 4,57 3,16 7,38 9,90 4,08 9,14 9,90 5,84 48,41 36,29 36,31 241,810

İlçe Ortalaması 13,72 6,00 11,72 7,11 2,73 6,20 7,55 2,35 6,76 4,79 4,55 3,27 7,66 10,15 4,28 8,76 10,27 5,34 49,59 36,05 37,57 246,120

Okul Ortalaması 14,07 5,54 12,22 7,53 2,33 6,75 8,04 1,81 7,44 4,98 4,07 3,62 7,85 8,94 4,87 9,36 9,31 6,26 51,83 32,00 41,16 260,600

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7E 18 13,94 5,78 12,02 8,00 1,83 7,39 8,11 1,72 7,54 5,28 4,06 3,93 9,61 6,28 7,52 10,28 8,94 7,30 55,22 28,61 45,70 284,830

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7C 20 14,90 4,70 13,33 8,00 1,80 7,40 8,20 1,55 7,68 6,45 2,85 5,50 9,05 8,50 6,22 9,35 9,10 6,32 55,95 28,50 46,45 280,930

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7B 20 14,65 5,15 12,93 7,30 2,60 6,43 8,25 1,75 7,67 5,45 4,20 4,05 8,35 10,00 5,02 10,90 7,95 8,25 54,90 31,65 44,35 277,020

4 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7D 20 13,40 6,00 11,40 7,10 2,75 6,18 7,70 2,20 6,97 4,40 5,25 2,65 6,80 10,60 3,27 8,65 10,45 5,17 48,05 37,25 35,64 235,920

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7A 20 13,70 5,80 11,77 7,40 2,50 6,57 8,00 1,75 7,42 3,45 3,80 2,18 5,70 8,70 2,80 7,80 9,90 4,50 46,05 32,45 35,24 231,390

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7 2 11,50 8,50 8,66 6,50 3,50 5,34 7,50 2,50 6,67 4,00 6,00 2,00 7,00 12,50 2,83 8,50 11,00 4,84 45,00 44,00 30,34 214,130
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7 100 244 682 3718

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,77 6,74 10,52 6,35 3,36 5,23 7,04 2,74 6,13 5,08 4,30 3,64 7,57 9,67 4,35 9,02 9,80 5,76 47,83 36,61 35,63 240,360

İl Ortalaması 12,95 6,55 10,77 6,73 3,06 5,71 7,52 2,31 6,75 4,69 4,57 3,16 7,38 9,90 4,08 9,14 9,90 5,84 48,41 36,29 36,31 241,810

İlçe Ortalaması 13,72 6,00 11,72 7,11 2,73 6,20 7,55 2,35 6,76 4,79 4,55 3,27 7,66 10,15 4,28 8,76 10,27 5,34 49,59 36,05 37,57 246,120

Okul Ortalaması 14,07 5,54 12,22 7,53 2,33 6,75 8,04 1,81 7,44 4,98 4,07 3,62 7,85 8,94 4,87 9,36 9,31 6,26 51,83 32,00 41,16 260,600

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7 244 682 3718

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,77 6,74 10,52 6,35 3,36 5,23 7,04 2,74 6,13 5,08 4,30 3,64 7,57 9,67 4,35 9,02 9,80 5,76 47,83 36,61 35,63 240,360

İl Ortalaması 12,95 6,55 10,77 6,73 3,06 5,71 7,52 2,31 6,75 4,69 4,57 3,16 7,38 9,90 4,08 9,14 9,90 5,84 48,41 36,29 36,31 241,810

İlçe Ortalaması 13,72 6,00 11,72 7,11 2,73 6,20 7,55 2,35 6,76 4,79 4,55 3,27 7,66 10,15 4,28 8,76 10,27 5,34 49,59 36,05 37,57 246,120

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7E 18 13,94 5,78 12,02 8,00 1,83 7,39 8,11 1,72 7,54 5,28 4,06 3,93 9,61 6,28 7,52 10,28 8,94 7,30 55,22 28,61 45,70 284,830

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7C 20 14,90 4,70 13,33 8,00 1,80 7,40 8,20 1,55 7,68 6,45 2,85 5,50 9,05 8,50 6,22 9,35 9,10 6,32 55,95 28,50 46,45 280,930

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7B 20 14,65 5,15 12,93 7,30 2,60 6,43 8,25 1,75 7,67 5,45 4,20 4,05 8,35 10,00 5,02 10,90 7,95 8,25 54,90 31,65 44,35 277,020

4 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 7B 32 14,72 5,13 13,01 6,94 2,91 5,97 8,22 1,78 7,63 5,53 4,22 4,12 9,13 9,72 5,89 8,69 10,78 5,09 53,23 34,54 41,71 264,680

5 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 7C 31 14,71 5,00 13,04 7,35 2,55 6,51 7,61 2,19 6,88 5,65 4,10 4,28 7,77 10,16 4,39 9,16 10,03 5,82 52,25 34,03 40,92 259,050

6 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 7A 31 14,19 5,55 12,34 6,48 3,26 5,40 7,03 2,81 6,10 4,55 4,19 3,15 7,87 9,97 4,55 8,26 10,03 4,91 48,38 35,81 36,45 245,830

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7D 20 13,40 6,00 11,40 7,10 2,75 6,18 7,70 2,20 6,97 4,40 5,25 2,65 6,80 10,60 3,27 8,65 10,45 5,17 48,05 37,25 35,64 235,920

8 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7A 20 13,70 5,80 11,77 7,40 2,50 6,57 8,00 1,75 7,42 3,45 3,80 2,18 5,70 8,70 2,80 7,80 9,90 4,50 46,05 32,45 35,24 231,390

9
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

7A 15 12,00 7,53 9,49 6,87 3,13 5,82 6,47 3,53 5,29 4,07 5,87 2,11 6,73 11,80 2,80 8,40 11,60 4,53 44,54 43,46 30,04 215,100

10 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 7 2 11,50 8,50 8,66 6,50 3,50 5,34 7,50 2,50 6,67 4,00 6,00 2,00 7,00 12,50 2,83 8,50 11,00 4,84 45,00 44,00 30,34 214,130

11 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 7 1 13,00 7,00 10,67 7,00 3,00 6,00 7,00 3,00 6,00 3,00 7,00 0,67 6,00 14,00 1,33 7,00 10,00 3,67 43,00 44,00 28,34 204,900

12
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

7B 16 11,81 8,19 9,08 6,75 2,63 5,88 6,25 3,75 5,00 3,63 6,38 1,50 6,31 13,63 1,77 7,44 12,50 3,27 42,19 47,08 26,50 197,520

13
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

7 2 10,50 9,50 7,33 6,50 3,50 5,33 7,00 3,00 6,00 4,00 6,00 2,00 4,00 9,50 0,84 7,50 12,00 3,50 39,50 43,50 25,00 185,680



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7 244 682 3718

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,77 6,74 10,52 6,35 3,36 5,23 7,04 2,74 6,13 5,08 4,30 3,64 7,57 9,67 4,35 9,02 9,80 5,76 47,83 36,61 35,63 240,360

İl Ortalaması 12,95 6,55 10,77 6,73 3,06 5,71 7,52 2,31 6,75 4,69 4,57 3,16 7,38 9,90 4,08 9,14 9,90 5,84 48,41 36,29 36,31 241,810

İlçe Ortalaması 13,72 6,00 11,72 7,11 2,73 6,20 7,55 2,35 6,76 4,79 4,55 3,27 7,66 10,15 4,28 8,76 10,27 5,34 49,59 36,05 37,57 246,120

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
7E (1) 7C (2) 7B (3) 7B (4) 7C (5) 7A (6) 7D (7) 7A (8) 7A (9) 7 (10) 7 (11) 7B (12) 7 (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
7E (1) 7C (2) 7B (3) 7B (4) 7C (5) 7A (6) 7D (7) 7A (8) 7A (9) 7 (10) 7 (11) 7B (12) 7 (13)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO7 DS 7 244 682 3718

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,77 6,74 10,52 6,35 3,36 5,23 7,04 2,74 6,13 5,08 4,30 3,64 7,57 9,67 4,35 9,02 9,80 5,76 47,83 36,61 35,63 240,360

İl Ortalaması 12,95 6,55 10,77 6,73 3,06 5,71 7,52 2,31 6,75 4,69 4,57 3,16 7,38 9,90 4,08 9,14 9,90 5,84 48,41 36,29 36,31 241,810

İlçe Ortalaması 13,72 6,00 11,72 7,11 2,73 6,20 7,55 2,35 6,76 4,79 4,55 3,27 7,66 10,15 4,28 8,76 10,27 5,34 49,59 36,05 37,57 246,120

KATILIMLAR

14
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

7C 16 10,63 9,38 7,50 6,19 3,81 4,92 6,38 3,63 5,17 2,94 6,44 0,79 5,75 13,75 1,17 7,31 12,56 3,13 39,20 49,57 22,68 181,860

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP
7C (14)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS
7C (14)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7175 392 1170 5125

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 5 4 4,08 5 4 3,92 5 5 3,01 9 10 5,55 11 9 7,57 47 39 34,23 249,640

Okul Ortalaması 13 6 10,96 6 4 4,35 7 3 5,79 5 4 3,27 8 8 5,96 12 7 9,29 50 30 39,62 270,610

KATILIMLAR

1 519 SALİH TARTAR 6E 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,813 1 1 1 1 7

2 597 CANSEDAR KAÇAR 6A 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 20 0 20,00 85 4 83,67 473,890 1 2 3 4 43

3 545 SÜMEYYE SAİTOĞLU 6B 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 19 1 18,67 19 1 18,67 84 5 82,34 473,657 1 3 4 5 47

4 517 RUKİYE DOLGUN 6F 20 0 20,00 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 6 81,00 462,273 1 4 9 12 96

5 433 MUHAMMED MAMUK 6C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 19 1 18,67 83 6 81,01 456,463 1 5 11 16 116

6 578 HAZAL ÇAKIRCİ 6D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 20 0 20,00 83 7 80,66 454,653 1 6 12 17 130

7 103 ELİF DENER 6C 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 20 0 20,00 81 8 78,33 452,757 2 7 14 20 140

8 598 MERYEM KAÇAR 6A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 17 2 16,33 82 6 80,00 452,367 2 8 15 22 144

9 225 BESRA GÖNEN 6G 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 17 3 16,00 81 9 78,00 451,640 1 9 17 24 147

10 570 ZEYNEP TANİN 6C 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 16 3 15,00 19 1 18,67 80 8 77,34 447,400 3 10 21 29 178

11 260 EDANUR BOZKIR 6B 19 1 18,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 1 16,67 18 2 17,33 80 7 77,67 446,540 2 11 22 30 182

12 577 VEYSEL TANGÜNEŞ 6F 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 80 10 76,66 434,347 2 12 25 33 255

13 568 YUSUF SAÇIK 6A 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 16 3 15,00 17 3 16,00 78 9 75,00 425,157 3 13 29 45 336

14 248 DAVUT ÖVÜN 6G 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 14 4 12,67 18 1 17,67 77 10 73,68 424,957 2 14 31 47 339

15 573 ZEYNEP YİĞİT 6A 18 2 17,33 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 17 3 16,00 74 15 68,99 413,623 4 15 34 54 406

16 165 BEREN KARATAŞ 6G 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 18 1 17,67 14 5 12,33 74 14 69,33 408,333 3 16 38 62 448

17 158 SUDENUR PEŞMEN 6E 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 18 2 17,33 17 3 16,00 73 17 67,32 407,720 2 17 40 64 454

18 365 MELİH AKİN 6E 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 6 10,00 18 2 17,33 74 14 69,33 403,420 3 18 41 73 495

19 440 EBUBEKİR SAĞLAR 6E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 19 1 18,67 74 12 70,01 403,280 4 19 43 75 498

20 459 NİSANUR ARAZ 6G 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 17 2 16,33 15 5 13,33 73 16 67,66 402,317 4 20 44 76 507

21 405 ELİF ANİK 6D 20 0 20,00 8 1 7,67 9 1 8,67 5 5 3,33 12 3 11,00 17 1 16,67 71 11 67,34 401,323 2 21 47 80 519

22 563 YUSUF ALKIŞ 6F 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 19 1 18,67 13 7 10,67 71 18 65,01 398,470 3 22 49 87 546

23 592 VEYSEL GEZGİN 6C 18 2 17,33 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 15 5 13,33 16 4 14,67 71 19 64,66 392,320 4 23 51 96 593

24 231 MELİKE ECE AKSU 6D 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 12 7 9,67 17 3 16,00 72 16 66,67 392,187 3 24 52 97 594

25 397 MELİKE DENER 6G 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 12 8 9,33 70 20 63,33 384,640 5 25 53 109 650

26 447 MUSA ÖZER 6B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 18 2 17,33 73 17 67,33 376,240 3 26 55 125 729

27 368 KADİR BİNARDA N 6F 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 14 1 13,67 18 2 17,33 66 18 60,00 375,740 4 27 56 126 733

28 0 NİLSU BOZKURT 6D 16 4 14,67 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 11 5 9,33 19 1 18,67 66 16 60,67 372,573 4 28 58 132 766

29 531 SEMANUR MİRAN 6C 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 8 9,33 17 3 16,00 70 20 63,32 372,293 5 29 59 133 769

30 34 ALEYNA KAÇAR 6C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 14 4 12,67 14 5 12,33 68 18 62,01 366,160 6 30 64 144 844

31 117 YASİN TAŞ 6B 18 2 17,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 0 1,00 11 9 8,00 20 0 20,00 60 21 53,00 364,977 4 31 66 146 858

32 538 SEYİD ÇAKIR 6E 19 1 18,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 14 4 12,67 14 6 12,00 63 24 55,00 364,437 5 32 67 148 864

33 285 İBRAHİ  ÇAKAR 6E 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 1 6 -1,00 16 2 15,33 13 7 10,67 63 22 55,67 363,897 6 33 68 150 870

34 356 HÜVEYDA SAVAR 6B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 1 1,67 20 0 20,00 67 5 65,35 362,893 5 34 69 152 882

35 554 YAĞMUR ATAN 6A 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 6 0,00 13 4 11,67 15 5 13,33 62 23 54,33 358,943 5 35 71 159 921

36 543 SÜLEYMAN ÖVÜN 6D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 12 4 10,67 15 5 13,33 67 18 61,00 354,777 5 36 74 167 961

37 58 SEVİM NİRA TURALI 6G 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 15 5 13,33 14 6 12,00 66 24 58,00 353,280 6 37 76 176 978

38 143 MERYEM MİRAN 6F 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 11 8 8,33 15 5 13,33 65 23 57,32 350,027 5 38 78 181 1015

39 92 AYŞE YILDIZ 6A 17 3 16,00 4 5 2,33 8 2 7,33 6 3 5,00 15 4 13,67 12 8 9,33 62 25 53,66 349,480 6 39 79 182 1020

40 394 MEDİNE TORLAK 6D 17 2 16,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 9 6 7,00 16 4 14,67 65 18 59,00 348,263 6 40 80 183 1035

41 69 NİSA NUR YAŞAR 6B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 10 5 8,33 15 4 13,67 63 20 56,33 348,043 6 41 81 184 1038

42 77 DİLAN YALÇIN 6G 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 10 6,67 14 6 12,00 66 24 58,00 347,133 7 42 83 189 1050

43 161 BERAT YILMAZ 6G 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 12 5 10,33 14 6 12,00 63 23 55,33 345,220 8 43 84 197 1070

44 126 AZRA NİSA DEMİREL 6B 17 1 16,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 3 0 3,00 18 2 17,33 63 7 60,67 343,327 7 44 86 201 1092

45 12 BERAY BİRCAN 6E 19 0 19,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 3 3,00 3 3 2,00 18 2 17,33 62 9 59,00 342,320 7 45 88 205 1101

46 581 EMİRCAN TANIK 6G 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 12 6 10,00 16 4 14,67 61 25 52,67 342,113 9 46 89 207 1105

47 439 MUSA ARTAR 6E 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 11 9 8,00 65 25 56,67 337,307 8 47 92 214 1163
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7175 392 1170 5125

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 5 4 4,08 5 4 3,92 5 5 3,01 9 10 5,55 11 9 7,57 47 39 34,23 249,640

Okul Ortalaması 13 6 10,96 6 4 4,35 7 3 5,79 5 4 3,27 8 8 5,96 12 7 9,29 50 30 39,62 270,610

KATILIMLAR

48 553 TÜLAY MİRAN 6B 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 6 10 2,67 19 1 18,67 65 20 58,34 337,183 8 48 93 215 1164

49 200 CELAL GÖÇÜK 6C 15 2 14,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 4 0,67 8 7 5,67 16 2 15,33 61 15 56,00 331,207 7 49 98 227 1221

50 552 TAHA GÜLER 6G 17 3 16,00 5 4 3,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 6 8,00 14 6 12,00 60 24 52,01 329,353 10 50 99 231 1250

51 283 SEVGİ HAKSEVEN 6B 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 7 3 6,00 15 4 13,67 57 17 51,33 325,713 9 51 100 237 1294

52 454 SUNGUR DEMİRCİOĞLU6G 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 10 6,67 15 5 13,33 62 28 52,68 324,893 11 52 101 241 1302

53 560 YUSUFALİ ÖVÜN 6A 13 5 11,33 4 4 2,67 9 0 9,00 3 6 1,00 14 3 13,00 13 7 10,67 56 25 47,67 324,193 7 53 102 242 1308

54 466 NİSA NUR NAZLI 6E 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 9 11 5,33 13 7 10,67 64 25 55,66 322,670 9 54 103 245 1323

55 504 RECEP DENER 6B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 9 8 6,33 16 4 14,67 62 23 54,34 322,077 10 55 105 251 1330

56 154 BERAT ÇETİN 6D 17 2 16,33 7 2 6,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 6 6,00 13 6 11,00 61 19 54,66 321,703 7 56 106 252 1338

57 0 FATMA USLU 6E 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 13 1,67 17 2 16,33 63 25 54,67 316,547 10 57 114 267 1405

58 594 MUHAMMED DEMİRBAĞ6D 15 2 14,33 5 4 3,67 10 0 10,00 4 4 2,67 6 8 3,33 17 1 16,67 57 19 50,67 316,170 8 58 115 269 1410

59 547 ŞEVİN MİRAN 6F 15 4 13,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 8 5,33 14 4 12,67 60 22 52,67 314,463 6 59 116 276 1430

60 452 MUSTAFA SAÇIK 6A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 13 4 11,67 13 7 10,67 55 32 44,35 314,257 8 60 117 277 1433

61 233 BEYZANUR BAĞLI 6F 14 5 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 8 3,33 16 2 15,33 61 18 54,99 313,853 7 61 118 278 1444

62 572 ZEYNEP ULCAY 6G 14 5 12,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 15 4 13,67 10 10 6,67 56 32 45,33 312,073 12 62 120 285 1472

63 269 EMRE ATAN 6B 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 10 2,67 16 4 14,67 60 26 51,34 312,053 11 63 121 286 1473

64 359 İLKNUR YANIK 6C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 12 4,00 14 6 12,00 62 28 52,67 311,733 8 64 122 287 1476

65 311 FERİTCAN ÖZEN 6C 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 7 0,67 16 3 15,00 57 12 53,01 311,350 9 65 123 289 1480

66 145 BEDİRHAN ASLANKIRAY6E 19 1 18,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 5 5 3,33 14 5 12,33 56 20 49,34 310,887 11 66 124 291 1488

67 236 BURAK PEŞMEN 6F 16 1 15,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 13 5 11,33 59 21 52,00 308,967 8 67 127 297 1512

68 582 M NUH KARADAĞ 6D 13 4 11,67 5 2 4,33 7 2 6,33 2 3 1,00 8 6 6,00 17 3 16,00 52 20 45,33 308,113 9 68 128 298 1516

69 544 SÜMEYYE ÇAKİN 6B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 15 0,00 17 3 16,00 62 28 52,68 303,120 12 69 136 317 1584

70 551 ŞEVVAL YAŞAR 6A 17 3 16,00 5 3 4,00 9 0 9,00 8 2 7,33 9 7 6,67 9 6 7,00 57 21 50,00 301,063 9 70 138 324 1613

71 38 ARDA AFACAN 6G 12 7 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 4 2,67 13 6 11,00 11 5 9,33 54 28 44,67 299,400 13 71 139 332 1640

72 534 SENEM ANIK 6C 13 3 12,00 4 3 3,00 7 3 6,00 1 1 0,67 11 5 9,33 12 4 10,67 48 19 41,67 298,147 10 72 140 337 1654

73 360 İMRAN ÇAĞLAR 6D 13 7 10,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 9 7,00 16 4 14,67 53 36 41,00 297,637 10 73 142 340 1661

74 467 NURULLAH GÜLMEZ 6C 14 3 13,00 6 3 5,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 6 6,00 13 6 11,00 55 23 47,33 296,990 11 74 144 342 1673

75 518 RÜMEYSA HAYDAROĞLU6G 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 8 5,33 13 5 11,33 55 28 45,66 290,597 14 75 148 363 1763

76 291 EYÜ PA T Ş 6D 17 3 16,00 6 3 5,00 10 0 10,00 4 4 2,67 6 7 3,67 12 7 9,67 55 24 47,01 289,813 11 76 150 365 1776

77 558 ZEYNEP GÜLER 6C 15 4 13,67 8 2 7,33 7 2 6,33 3 3 2,00 5 10 1,67 15 2 14,33 53 23 45,33 287,717 12 77 151 372 1810

78 494 ÖMER SAVAR 6 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 17 3 16,00 10 10 6,67 52 38 39,34 286,573 1 78 153 376 1825

79 46 ASAF ARGİN 6C 9 10 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 3 5,00 11 9 8,00 15 5 13,33 53 35 41,33 282,547 13 79 156 389 1883

80 303 EYYÜP ÖZDEN 6C 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 11 5,33 15 5 13,33 55 35 43,33 281,147 14 80 157 393 1900

81 400 CENGİZ ÇETİN 6G 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 10 9 7,00 11 9 8,00 55 34 43,67 280,583 15 81 158 394 1903

82 287 EREN ÖZGÜR 6D 12 6 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 14 4 12,67 52 29 42,33 278,223 12 82 161 403 1944

83 245 DAVUT DAVRAN 6B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 9 2,00 16 4 14,67 53 31 42,68 277,260 13 83 163 408 1958

84 135 BAHAR ARTAR 6A 12 7 9,67 4 4 2,67 8 1 7,67 6 3 5,00 11 6 9,00 10 8 7,33 51 29 41,34 277,070 10 84 164 410 1963

85 255 DİLEK BÖÇKÜN 6G 12 7 9,67 5 4 3,67 7 2 6,33 4 6 2,00 10 6 8,00 12 7 9,67 50 32 39,34 276,713 16 85 165 413 1968

86 576 KEREM GEDUK 6E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 11 1,33 11 8 8,33 58 27 49,00 275,017 12 86 169 422 2002

87 276 ENSAR ATAN 6F 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 9 11 5,33 54 31 43,67 273,690 9 87 170 426 2025

88 575 MEHTAP SAVAŞ 6C 14 5 12,33 5 3 4,00 7 3 6,00 4 2 3,33 5 7 2,67 14 5 12,33 49 25 40,66 272,707 15 88 172 430 2041

89 515 ROJDA YILDIRIM 6E 13 4 11,67 7 2 6,33 7 2 6,33 4 3 3,00 10 7 7,67 9 10 5,67 50 28 40,67 268,987 13 89 176 443 2101

90 450 MUSTAFA NAZLI 6C 13 4 11,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 6 10 2,67 14 5 12,33 49 29 39,33 266,860 16 90 177 455 2144

91 243 CELAL TEZER 6E 14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 4 5 2,33 6 13 1,67 13 5 11,33 53 32 42,33 265,547 14 91 179 460 2159

92 550 BERNA BEZEN 6E 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 14 0,33 13 7 10,67 51 38 38,33 261,663 15 92 183 474 2228

93 146 AHMET TARTIK 6F 15 2 14,33 5 2 4,33 8 1 7,67 6 4 4,67 2 9 -1,00 13 4 11,67 49 22 41,67 261,057 10 93 185 481 2240

94 337 HELİN TANLA 6A 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 4 3,67 8 8 5,33 12 8 9,33 49 36 36,99 257,857 11 94 187 492 2291
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7175 392 1170 5125

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 5 4 4,08 5 4 3,92 5 5 3,01 9 10 5,55 11 9 7,57 47 39 34,23 249,640

Okul Ortalaması 13 6 10,96 6 4 4,35 7 3 5,79 5 4 3,27 8 8 5,96 12 7 9,29 50 30 39,62 270,610

KATILIMLAR

95 315 GÖZDENUR AKTAŞ 6F 15 4 13,67 5 4 3,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 13 -0,33 11 9 8,00 54 31 43,68 253,413 11 95 189 510 2366

96 567 ZEHRA BUTTANRI 6D 18 2 17,33 5 5 3,33 5 2 4,33 4 6 2,00 7 13 2,67 8 7 5,67 47 35 35,33 253,383 13 96 190 511 2367

97 210 BERİVAN ÖVÜN 6B 12 8 9,33 4 4 2,67 7 3 6,00 3 2 2,33 8 6 6,00 11 8 8,33 45 31 34,66 252,733 14 97 191 515 2375

98 442 MUSA NAZLI 6D 13 4 11,67 4 4 2,67 4 2 3,33 3 5 1,33 8 7 5,67 10 7 7,67 42 29 32,34 251,777 14 98 194 520 2393

99 593 BELİNAY DEMİROĞLU 6B 13 5 11,33 6 3 5,00 7 2 6,33 4 5 2,33 5 11 1,33 13 6 11,00 48 32 37,32 251,687 15 99 195 521 2394

100 119 AZRA ALABAY 6B 16 3 15,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 5 2,33 4 11 0,33 11 6 9,00 47 32 36,33 249,307 16 100 197 532 2431

101 414 İLAYDA VARAN 6A 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 11 9 8,00 8 12 4,00 45 45 30,00 244,613 12 101 201 547 2494

102 456 NERMİN TUTKAL 6D 12 7 9,67 2 3 1,00 8 2 7,33 4 5 2,33 10 6 8,00 8 11 4,33 44 34 32,66 244,403 15 102 202 548 2498

103 490 ÖMER TASALI 6C 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 11 9 8,00 42 48 26,00 236,480 17 103 208 570 2615

104 579 İREM ANDIRMAN 6F 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 11 8 8,33 8 12 4,00 46 43 31,66 235,410 12 104 209 576 2636

105 361 İREM ARİ 6C 11 3 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 9 2,00 10 6 8,00 43 31 32,66 231,160 18 105 216 593 2708

106 262 EFECAN KARA 6B 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 13 6 11,00 43 45 27,99 229,413 17 106 221 605 2730

107 237 BEYZA NUR YİLMZ 6G 7 4 5,67 2 2 1,33 5 3 4,00 4 2 3,33 6 2 5,33 10 4 8,67 34 17 28,33 228,243 17 107 222 609 2753

108 238 BİSMANUR GÖZÜTOK 6F 14 6 12,00 3 5 1,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 10 0,67 10 7 7,67 43 35 31,34 228,167 13 108 223 610 2754

109 318 İKRANUR ZOROĞLU 6G 14 4 12,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 45 43 30,67 227,927 18 109 224 611 2761

110 430 RANA AYDAN 6A 9 4 7,67 4 1 3,67 4 4 2,67 4 1 3,67 5 4 3,67 9 3 8,00 35 17 29,35 226,143 13 110 226 621 2794

111 71 AYSU ARIKIZ 6F 11 7 8,67 5 4 3,67 7 2 6,33 4 4 2,67 6 10 2,67 10 8 7,33 43 35 31,34 224,907 14 111 229 626 2815

112 556 YAHYA İÇLİ 6B 10 8 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 2 4 0,67 9 8 6,33 8 9 5,00 41 36 28,99 224,467 18 112 231 630 2826

113 206 ELİFNİSA ALPSALÇI 6E 10 4 8,67 4 4 2,67 3 4 1,67 4 4 2,67 6 5 4,33 9 7 6,67 36 28 26,68 222,417 16 113 232 637 2860

114 84 AYŞE AYIK 6F 13 4 11,67 5 3 4,00 3 5 1,33 4 5 2,33 7 13 2,67 9 11 5,33 41 41 27,33 220,047 15 114 233 649 2904

115 0 SENA DALAN 6G 14 6 12,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 6 1,00 4 11 0,33 11 8 8,33 41 42 26,99 219,857 19 115 234 650 2908

116 330 HAYAL    ASLANKIRAY 6G 6 13 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 11 4,33 14 6 12,00 41 47 25,33 218,193 20 116 237 662 2937

117 537 SEVAL KALKAN 6F 14 4 12,67 3 5 1,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 6 13 1,67 8 11 4,33 41 42 27,00 212,557 16 117 239 677 3032

118 242 CAN TUNCEL 6F 5 0 5,00 2 1 1,67 3 1 2,67 3 2 2,33 12 1 11,67 1 4 -0,33 26 9 23,01 212,367 17 118 240 679 3037

119 427 ENESAYDIN 6F 8 12 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 2 6 0,00 12 5 10,33 6 10 2,67 36 44 21,33 210,617 18 119 243 687 3076

120 526 SEFA ÖZER 6B 15 5 13,33 7 3 6,00 6 3 5,00 2 5 0,33 3 10 -0,33 7 7 4,67 40 33 29,00 210,427 19 120 244 688 3080

121 419 RABİA ORTAK 6C 12 3 11,00 7 1 6,67 6 2 5,33 7 3 6,00 3 14 -1,67 8 9 5,00 43 32 32,33 205,703 19 121 249 707 3173

122 425 EMRE DANIŞ 6A 0 1 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 8 9 5,00 12 8 9,33 35 33 24,00 203,900 14 122 252 715 3200

123 395 MEJİK POJA T 6F 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 41 49 24,66 202,427 19 123 254 720 3224

124 516 ROJİN ANKAY 6D 11 8 8,33 8 1 7,67 7 2 6,33 3 4 1,67 1 10 -2,33 11 8 8,33 41 33 30,00 200,973 16 124 255 725 3249

125 435 HASAN GÖÇÜK 6B 13 5 11,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 9 7 6,67 42 41 28,34 200,590 20 125 258 729 3257

126 432 M ENSAR ÇAÇAN 6D 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 45 45 30,01 200,493 17 126 259 730 3259

127 437 MUHAMMED YİĞİT TEKİN6B 3 15 -2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 10 10 6,67 13 7 10,67 34 44 19,35 200,417 21 127 260 731 3261

128 339 HEVİN BEZEN 6E 10 10 6,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 10 2,67 8 12 4,00 41 45 26,01 197,360 17 128 265 744 3312

129 420 MUHAMMED BİLGİN 6D 10 10 6,67 3 6 1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 11 3,33 7 9 4,00 39 44 24,34 197,247 18 129 266 745 3317

130 264 AHMET TANINMIŞ 6F 10 10 6,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 4 2,67 7 10 3,67 8 12 4,00 39 46 23,67 196,717 20 130 267 746 3321

131 189 BERDAN ATAŞ 6D 13 3 12,00 4 3 3,00 5 4 3,67 2 5 0,33 7 9 4,00 31 24 23,00 196,050 19 131 269 750 3331

132 536 SERDAR YILMAZ 6A 4 5 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 14 1,33 12 8 9,33 36 33 24,99 195,097 15 132 270 755 3345

133 0 SEDAT ATAŞ 6A 10 9 7,00 6 2 5,33 3 6 1,00 2 2 1,33 2 9 -1,00 12 8 9,33 35 36 22,99 194,740 16 133 271 757 3354

134 208 BERİTAN KARAYEL 6A 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 9 9 6,00 8 12 4,00 37 51 20,00 193,540 17 134 273 763 3376

135 384 MAZLUM BENİCE 6B 11 9 8,00 2 7 -0,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 3 2 2,33 8 7 5,67 28 33 17,01 188,510 22 135 278 784 3473

136 489 ROJİN ALINAK 6C 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 5 0,33 7 7 4,67 6 8 3,33 32 38 19,34 187,873 20 136 279 786 3479

137 270 EMRE YALÇIN 6F 9 7 6,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 2 3 1,00 7 0 7,00 2 6 0,00 24 24 16,00 183,627 21 137 282 806 3547

138 367 JEHAT GÖRÜL 6C 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 4 10 0,67 7 9 4,00 34 45 19,00 182,303 21 138 283 810 3562

139 548 ŞEVVAL BAUT 6 13 7 10,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 3 17 -2,67 36 54 17,99 182,040 2 139 284 811 3567

140 297 EYÜP AKTAY 6B 6 13 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 13 1,67 11 8 8,33 36 51 19,00 180,183 23 140 286 817 3593

141 474 ÖMER ASAF NAZLI 6A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 15 5 13,33 34 56 15,33 178,320 18 141 289 828 3627
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7175 392 1170 5125

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 5 4 4,08 5 4 3,92 5 5 3,01 9 10 5,55 11 9 7,57 47 39 34,23 249,640

Okul Ortalaması 13 6 10,96 6 4 4,35 7 3 5,79 5 4 3,27 8 8 5,96 12 7 9,29 50 30 39,62 270,610

KATILIMLAR

142541000SİMANUR SADUNOĞLU6B 6 7 3,67 3 3 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 5 5 3,33 7 9 4,00 29 34 17,66 174,710 24 142 293 843 3702

143 549 ŞEVVAL KAÇAR 6F 10 9 7,00 6 3 5,00 5 4 3,67 5 3 4,00 8 11 4,33 2 14 -2,67 36 44 21,33 172,180 22 143 297 855 3742

144 388 MEDİNE MAMUK 6E 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 5 1,33 4 8 1,33 7 12 3,00 35 44 20,32 171,170 18 144 298 856 3754

145 26 OĞUZK AAN ĞÖÇÜK 6D 10 7 7,67 4 3 3,00 2 5 0,33 2 3 1,00 2 10 -1,33 8 6 6,00 28 34 16,67 171,127 20 145 299 857 3755

146 310 ESM  ANDAN 6E 11 6 9,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 3 9 0,00 6 12 2,00 33 43 18,67 169,693 19 146 301 862 3776

147 28 HALİT GÖKAY ELÜSTÜ 6 8 12 4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 4 5 2,33 6 14 1,33 8 12 4,00 35 53 17,32 165,923 3 147 306 879 3831

148373000KADİR DEMİRBAĞ 6D 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 8 9 5,00 29 52 11,67 165,200 21 148 308 882 3844

149 499 DİLEK ORHAN 6F 8 10 4,67 5 3 4,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 6 12 2,00 7 11 3,33 31 46 15,67 164,670 23 149 309 883 3846

150 362 İREM NAZLI 6G 8 12 4,00 4 6 2,00 5 4 3,67 4 6 2,00 7 12 3,00 5 13 0,67 33 53 15,34 157,463 21 150 316 913 3955

151 271 ENES ASLANKIRAY 6E 7 8 4,33 2 4 0,67 6 3 5,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 7 7 4,67 26 32 15,34 157,337 20 151 317 914 3957

152 287 MUHAMMED YÜKLER 6G 13 7 10,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 31 58 11,67 156,350 22 152 319 920 3976

153 304 CAHİT YILDIRIM 6F 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 3 3,00 6 14 1,33 4 12 0,00 30 53 12,33 155,063 24 153 321 926 4001

154 240 BURAK MİRAN 6D 7 10 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 8 9 5,00 29 44 14,33 148,790 22 154 328 948 4116

155 562 YUSUF DENER 6E 8 7 5,67 0 1 -0,33 3 1 2,67 1 1 0,67 1 1 0,67 1 2 0,33 14 13 9,68 139,793 21 155 334 979 4249

156 436 M YAŞAR ANDIRMAN 6A 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 4 13 -0,33 27 53 9,33 131,573 19 156 340 1001 4366

157 244 CEYLAN ANDAN 6D 5 9 2,00 3 3 2,00 2 3 1,00 2 1 1,67 3 4 1,67 3 9 0,00 18 29 8,34 129,713 23 157 344 1010 4402

158 418 MUHEMMED ANİK 6A 6 13 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 29 60 9,01 126,250 20 158 346 1020 4455

159 307 FATMANUR DEMİR 6D 9 8 6,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 26 61 5,66 125,950 24 159 347 1021 4459

160 566 YUSUF ZOROĞLAN 6C 6 11 2,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 11 1,33 5 13 0,67 23 58 3,67 123,423 22 160 350 1030 4492

161 142 BETÜL    YARAR 6E 9 5 7,33 3 4 1,67 4 4 2,67 1 1 0,67 3 10 -0,33 1 17 -4,67 21 41 7,34 117,070 22 161 357 1048 4592

162 398 MELİKE GÜLAY 6D 6 10 2,67 2 1 1,67 2 7 -0,33 1 5 -0,67 2 6 0,00 0 1 -0,33 13 30 3,01 112,350 25 162 362 1066 4657

163 230 BEYTULLAA BARUT 6A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 6 13 1,67 4 7 1,67 19 54 1,01 111,393 21 163 363 1068 4669

164 0 BERAT  ANİK 6B 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 11 2,33 22 65 0,33 108,663 25 164 367 1075 4702

165 86 BURÇİN YİGİT 6A 5 13 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 5 12 1,00 4 15 -1,00 22 60 2,01 106,100 22 165 370 1087 4739

166 0 MERTALİ NAZLI 6E 3 8 0,33 2 1 1,67 0 1 -0,33 4 6 2,00 1 13 -3,33 5 5 3,33 15 34 3,67 104,990 23 166 372 1091 4754

167 385 MEDİNE  ÇAKIRÇI 6 3 13 -1,33 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 9 1,00 4 14 -0,67 20 52 2,67 102,430 4 167 373 1095 4791

168 0 ÇNAN  B* A 6G 1 19 -5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 96,720 23 168 376 1110 4855

169 564 YUSUF TANLA 6G 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 7 -1,33 5 14 0,33 6 14 1,33 20 67 -2,34 93,630 24 169 379 1121 4891

170 565 YASİN NAZLI 6C 0 1 -0,33 0 10 -3,33 1 1 0,67 0 3 -1,00 3 17 -2,67 4 32 -6,66 73,503 23 170 385 1153 5050

171 540 SILA ANİK 6C 2 11 -1,67 1 4 -0,33 0 5 -1,67 2 4 0,67 3 10 -0,33 1 12 -3,00 9 46 -6,33 70,543 24 171 386 1157 5067

172 569 ZEYNEP MAMUK 6F 3 12 -1,00 2 6 0,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 0 12 -4,00 4 11 0,33 13 54 -5,00 69,280 25 172 387 1159 5072

173 561 YUSUF BOZKIR 6B 2 16 -3,33 1 8 -1,67 0 10 -3,33 0 8 -2,67 4 8 1,33 3 16 -2,33 10 66 -12,00 64,617 26 173 388 1162 5090

174 0 6 0 0 0,00

175 0 6 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7175 392 1170 5125

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,10 5 4 4,08 5 4 3,92 5 5 3,01 9 10 5,55 11 9 7,57 47 39 34,23 249,640

Okul Ortalaması 13 6 10,96 6 4 4,35 7 3 5,79 5 4 3,27 8 8 5,96 12 7 9,29 50 30 39,62 270,610

KATILIMLAR
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 175 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

Okul Ortalaması 12,83 5,61 10,96 5,54 3,57 4,35 6,71 2,73 5,79 4,58 3,94 3,27 8,49 7,58 5,96 11,53 6,74 9,29 49,68 30,17 39,62 270,610

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6G 24 13,38 5,96 11,39 5,54 4,13 4,17 7,13 2,67 6,24 5,04 4,46 3,56 10,75 7,42 8,28 11,96 7,25 9,54 53,80 31,89 43,18 290,480

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6C 24 12,88 4,54 11,36 6,13 2,96 5,14 6,67 3,00 5,67 4,54 3,63 3,33 8,33 7,25 5,92 12,50 5,83 10,56 51,05 27,21 41,98 280,780

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6E 23 14,13 4,22 12,73 5,74 3,09 4,71 7,43 1,57 6,91 4,65 3,57 3,46 7,78 7,22 5,38 11,48 6,43 9,33 51,21 26,10 42,52 278,800

4 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6B 26 13,19 5,92 11,22 6,35 3,27 5,26 6,73 2,96 5,74 3,88 4,15 2,50 7,04 8,00 4,37 13,35 5,31 11,58 50,54 29,61 40,67 274,180

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6A 22 11,32 6,59 9,12 4,77 4,14 3,39 6,45 3,14 5,41 4,64 4,23 3,23 9,91 7,41 7,44 11,32 7,36 8,86 48,41 32,87 37,45 266,340

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6D 25 13,16 5,32 11,39 5,16 3,48 4,00 6,60 2,56 5,75 4,20 3,92 2,89 7,12 7,60 4,59 11,20 6,20 9,13 47,44 29,08 37,75 261,320

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6F 25 12,44 5,80 10,51 5,32 3,56 4,13 6,24 2,92 5,27 5,28 3,44 4,13 8,68 7,84 6,07 9,72 7,84 7,11 47,68 31,40 37,22 257,370

8 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6 6 8,00 11,00 4,34 3,50 6,00 1,50 5,00 4,50 3,50 4,00 5,25 2,25 9,00 9,25 5,91 6,25 13,25 1,83 35,75 49,25 19,33 184,240
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6G (1) 6C (2) 6E (3) 6B (4) 6A (5) 6D (6) 6F (7) 6 (8)



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 175 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

Okul Ortalaması 12,83 5,61 10,96 5,54 3,57 4,35 6,71 2,73 5,79 4,58 3,94 3,27 8,49 7,58 5,96 11,53 6,74 9,29 49,68 30,17 39,62 270,610

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGS
6G (1) 6C (2) 6E (3) 6B (4) 6A (5) 6D (6) 6F (7) 6 (8)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6B 28 15,57 4,14 14,19 6,43 3,54 5,25 7,57 2,36 6,79 6,86 3,07 5,83 11,89 7,18 9,50 14,57 5,29 12,81 62,89 25,58 54,37 338,590

2 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6D 29 13,86 5,17 12,14 6,41 3,31 5,31 6,28 3,21 5,21 6,31 3,28 5,22 9,62 6,21 7,55 12,48 6,72 10,24 54,96 27,90 45,67 297,210

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6G 24 13,38 5,96 11,39 5,54 4,13 4,17 7,13 2,67 6,24 5,04 4,46 3,56 10,75 7,42 8,28 11,96 7,25 9,54 53,80 31,89 43,18 290,480

4 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6A 31 13,90 5,45 12,09 6,42 3,29 5,32 6,03 3,58 4,84 6,06 3,58 4,87 8,81 8,26 6,05 12,71 6,74 10,46 53,93 30,90 43,63 286,980

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6C 24 12,88 4,54 11,36 6,13 2,96 5,14 6,67 3,00 5,67 4,54 3,63 3,33 8,33 7,25 5,92 12,50 5,83 10,56 51,05 27,21 41,98 280,780

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6E 23 14,13 4,22 12,73 5,74 3,09 4,71 7,43 1,57 6,91 4,65 3,57 3,46 7,78 7,22 5,38 11,48 6,43 9,33 51,21 26,10 42,52 278,800

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6B 26 13,19 5,92 11,22 6,35 3,27 5,26 6,73 2,96 5,74 3,88 4,15 2,50 7,04 8,00 4,37 13,35 5,31 11,58 50,54 29,61 40,67 274,180

8 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6 3 12,33 6,33 10,22 4,33 5,00 2,67 4,67 5,00 3,00 5,33 4,00 4,00 9,67 8,67 6,78 12,00 8,00 9,33 48,33 37,00 36,00 266,350

9 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6A 22 11,32 6,59 9,12 4,77 4,14 3,39 6,45 3,14 5,41 4,64 4,23 3,23 9,91 7,41 7,44 11,32 7,36 8,86 48,41 32,87 37,45 266,340

10 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6D 25 13,16 5,32 11,39 5,16 3,48 4,00 6,60 2,56 5,75 4,20 3,92 2,89 7,12 7,60 4,59 11,20 6,20 9,13 47,44 29,08 37,75 261,320

11 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6F 25 12,44 5,80 10,51 5,32 3,56 4,13 6,24 2,92 5,27 5,28 3,44 4,13 8,68 7,84 6,07 9,72 7,84 7,11 47,68 31,40 37,22 257,370

12 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6C 27 12,33 7,33 9,89 5,78 4,04 4,43 4,96 4,56 3,44 5,41 4,37 3,95 8,15 10,15 4,76 10,93 8,78 8,00 47,56 39,23 34,47 247,780

13
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

6C 15 12,87 6,73 10,62 4,80 5,13 3,09 6,20 3,73 4,96 4,13 5,80 2,20 7,33 12,00 3,33 11,13 8,73 8,22 46,46 42,12 32,42 239,670



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6B (1) 6D (2) 6G (3) 6A (4) 6C (5) 6E (6) 6B (7) 6 (8) 6A (9) 6D (10) 6F (11) 6C (12) 6C (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
6B (1) 6D (2) 6G (3) 6A (4) 6C (5) 6E (6) 6B (7) 6 (8) 6A (9) 6D (10) 6F (11) 6C (12) 6C (13)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

KATILIMLAR

14
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

6A 18 11,72 8,17 9,00 4,22 5,56 2,37 5,72 4,17 4,33 4,94 4,78 3,35 6,59 10,18 3,20 9,82 9,76 6,57 43,01 42,62 28,82 218,280

15
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

6B 19 8,95 10,58 5,42 4,68 5,21 2,95 4,05 5,58 2,19 3,68 6,05 1,67 6,63 12,74 2,39 10,84 8,84 7,90 38,83 49,00 22,52 199,550

16 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 6 6 8,00 11,00 4,34 3,50 6,00 1,50 5,00 4,50 3,50 4,00 5,25 2,25 9,00 9,25 5,91 6,25 13,25 1,83 35,75 49,25 19,33 184,240

17 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6F 19 9,37 10,21 5,96 4,68 4,84 3,07 3,89 5,58 2,03 3,26 6,11 1,23 6,44 12,33 2,33 8,56 10,72 4,98 36,20 49,79 19,60 182,310

18 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 6E 25 9,48 9,36 6,36 3,28 6,08 1,25 2,76 6,44 0,61 3,76 5,28 2,00 4,72 12,80 0,45 6,24 11,72 2,33 30,24 51,68 13,00 155,270

19
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

6 3 8,67 11,33 4,89 2,67 7,33 0,22 2,67 7,33 0,22 3,00 7,00 0,67 4,33 15,67 -0,89 8,33 11,67 4,44 29,67 60,33 9,55 145,570

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (14) 6B (15) 6 (16) 6F (17) 6E (18) 6 (19)



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO6 DS 7 392 1170 5125

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,45 7,06 10,10 5,49 4,22 4,08 5,36 4,32 3,92 4,62 4,83 3,01 8,73 9,54 5,55 10,51 8,80 7,57 47,16 38,77 34,23 249,640

İl Ortalaması 12,05 7,23 9,64 5,32 4,33 3,88 5,65 4,04 4,30 4,30 4,92 2,66 8,01 9,78 4,75 10,54 8,63 7,66 45,87 38,93 32,89 242,130

İlçe Ortalaması 12,49 6,49 10,33 5,41 4,05 4,05 5,93 3,61 4,73 4,88 4,26 3,46 8,24 8,85 5,29 11,25 7,64 8,70 48,20 34,90 36,56 257,430

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGS
6A (14) 6B (15) 6 (16) 6F (17) 6E (18) 6 (19)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7110 216 695 3405

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,22 6 4 5,06 5 4 3,97 4 5 2,55 10 9 6,61 9 11 5,13 45 42 31,54 234,500

Okul Ortalaması 11 8 8,52 6 4 5,05 6 4 4,86 6 4 4,72 10 9 7,22 9 10 5,58 48 38 35,95 248,670

KATILIMLAR

1 372 YUSUF ANIK 5B 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 86 4 84,67 484,880 1 1 1 1 3

2 169 TAHA HITAY 5D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 83 7 80,67 450,493 1 2 3 3 38

3 120 İHYA AKTEKİN 5A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 82 8 79,34 444,653 1 3 4 5 53

4 379 ZEYNEP GÖRAL 5B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 17 3 16,00 75 15 70,00 417,653 2 4 8 13 148

5 124 KADİR TAN 5D 16 3 15,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 0 8,00 16 2 15,33 16 4 14,67 72 13 67,67 400,650 2 5 11 22 232

6 222 MUSTAFA TOPRAKTAN5B 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 10 9 7,00 74 14 69,34 397,453 3 6 12 26 249

7 106 HÜMEYRA MA MUK 5D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 15 5 13,33 76 14 71,33 396,307 3 7 14 29 256

8 0 HAKAN ÖZEL 5A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 75 15 70,00 390,613 2 8 16 35 286

9 381 ZEYNEP ALKIŞ 5C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 11 8 8,33 68 20 61,33 368,627 1 9 20 52 415

10 151 MUHAMMED BURAK ÇİFTÇİ5E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 13 7 10,67 68 22 60,68 367,453 1 10 21 53 427

11 0 SILA SATIK 5C 11 5 9,33 7 3 6,00 7 1 6,67 8 1 7,67 17 1 16,67 14 5 12,33 64 16 58,67 363,960 2 11 22 60 450

12 54 BARAN ANİK 5C 17 2 16,33 6 3 5,00 8 1 7,67 6 2 5,33 14 4 12,67 13 5 11,33 64 17 58,33 361,850 3 12 23 62 464

13 160 MUHAMMEDENES DÖNER5E 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 5 13,33 12 8 9,33 68 22 60,67 356,427 2 13 25 66 495

14 81 FATMA BAŞÇİK 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 14 5 12,33 15 5 13,33 65 24 56,99 355,850 3 14 26 67 499

15 247 BERAT TANIK 5D 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 15 5 13,33 13 7 10,67 67 23 59,33 355,120 4 15 28 72 506

16 116 IRMAK ATAŞ 5B 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 3 15,00 10 8 7,33 65 21 58,00 345,693 4 16 32 84 578

17 11 AYŞEGÜL AYİLER 5D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 6 12,00 11 9 8,00 66 24 57,99 344,987 5 17 33 86 581

18 125 KEREM GÖZÜTOK 5C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 9 8,00 13 7 10,67 66 24 58,01 339,227 4 18 36 101 631

19 10 İREM MİRAN 5C 15 3 14,00 7 3 6,00 7 2 6,33 9 1 8,67 13 5 11,33 11 7 8,67 62 21 55,00 333,093 5 19 37 111 678

20 30 BERAT ŞAVLI 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 12 8 9,33 65 25 56,66 332,640 4 20 38 112 681

21 251 NUPELDA MELEK KAVAR5E 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 15 5 13,33 12 8 9,33 62 28 52,66 328,387 3 21 40 117 717

22 284 RECEP MAHMUTOĞLU 5D 16 4 14,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 13 7 10,67 12 8 9,33 60 30 50,00 325,120 6 22 41 121 746

23 62 ARAFAT SÜZER 5E 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 13 7 10,67 12 8 9,33 63 27 54,00 324,293 4 23 42 122 756

24 6 ALİ MARUF DEMİRCİOĞLU5D 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 14 6 12,00 12 8 9,33 60 30 50,00 318,080 7 24 44 131 800

25 278 RAVZA KARA 5D 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 14 5 12,33 12 5 10,33 60 24 51,99 318,040 8 25 45 132 801

26 323 SEYİT KOLAK 5E 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 13 7 10,67 11 9 8,00 59 31 48,68 316,933 5 26 47 134 808

27 99 HAZAR TEMİZSOY 5E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 10 6,67 12 8 9,33 64 26 55,34 315,773 6 27 49 137 818

28 252 ELİFNUR DAĞDELEN 5E 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 8 9,33 10 10 6,67 62 28 52,67 314,293 7 28 50 141 834

29 0 DERYA AYRAL 5 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 8 4,33 16 4 14,67 59 26 50,34 301,970 1 29 53 154 937

30 344 ŞEVVAL YALAP 5 14 4 12,67 5 5 3,33 7 2 6,33 7 3 6,00 11 9 8,00 12 6 10,00 56 29 46,33 301,473 2 30 54 155 940

31 157 EMİN DOLGUN 5E 13 7 10,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 13 7 10,67 11 9 8,00 57 33 46,00 300,520 8 31 57 158 947

32 96 HAYRUNİSA SÜRÜ 5C 12 5 10,33 8 0 8,00 5 1 4,67 9 1 8,67 15 4 13,67 5 6 3,00 54 17 48,34 299,150 6 32 59 162 962

33 41 BURCU HAYDAROĞLU 5C 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 8 12 4,00 57 33 46,01 298,640 7 33 60 163 964

34 305 SEMANUR YAŞAR 5E 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 8 8,33 11 9 8,00 59 30 48,99 298,463 9 34 61 164 966

35 36 BERİVAN ANILIR 5E 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 13 7 10,67 10 10 6,67 58 32 47,34 296,427 10 35 62 171 984

36 334 SÜLEYMAN YİĞİT 5E 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 10 6,67 11 9 8,00 60 28 50,67 291,793 11 36 64 178 1024

37 147 MUHAMMED ALİ ERDEM5E 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 11 9 8,00 12 8 9,33 55 35 43,33 291,707 12 37 65 179 1026

38 416 HAYRUNİSA SAVAŞ 5B 8 10 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 14 2 13,33 12 6 10,00 49 33 38,00 286,053 5 38 68 186 1062

39 377 ZEYNEP BARUT 5B 14 4 12,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 8 6,33 12 8 9,33 54 31 43,66 285,610 6 39 69 188 1066

40 174 MUHARREM YANIK 5A 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 15 5 13,33 9 11 5,33 53 37 40,66 285,467 5 40 70 189 1067

41 40 BEYTULLAH ÖVÜN 5D 10 4 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 9 6,00 12 4 10,67 55 22 47,67 284,853 9 41 71 191 1074

42 136 MERVE TAMER 5D 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 14 5 12,33 9 10 5,67 49 39 36,00 278,840 10 42 73 205 1129

43 123 KADİR ÖVÜN 5C 14 6 12,00 4 5 2,33 10 0 10,00 8 1 7,67 13 6 11,00 6 14 1,33 55 32 44,33 277,280 8 43 74 208 1142

44 14 AZRA ÇAĞLIYAN 5A 9 6 7,00 6 3 5,00 8 1 7,67 6 3 5,00 13 3 12,00 8 9 5,00 50 25 41,67 274,643 6 44 76 213 1177

45 410 GÜMÜŞ DURSUN 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 10 8 7,33 9 11 5,33 54 33 42,99 272,517 7 45 78 216 1197

46 292 RÜMEYSA MİRAN 5C 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 10 5,67 10 9 7,00 57 31 46,67 269,920 9 46 79 219 1224

47 321 SEVGİ NAZLI 5A 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 11 7 8,67 10 10 6,67 52 35 40,33 267,817 8 47 80 222 1243
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7110 216 695 3405

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,22 6 4 5,06 5 4 3,97 4 5 2,55 10 9 6,61 9 11 5,13 45 42 31,54 234,500

Okul Ortalaması 11 8 8,52 6 4 5,05 6 4 4,86 6 4 4,72 10 9 7,22 9 10 5,58 48 38 35,95 248,670

KATILIMLAR

48 272 YUSUF ADAR ÖZEL 5E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 14 6 12,00 7 13 2,67 52 38 39,34 266,387 13 48 81 224 1253

49 33 BERAT TARTAR 5E 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 12 8 9,33 11 9 8,00 52 38 39,32 264,987 14 49 83 227 1264

50 333 SUKEYNA SAĞLAR 5B 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 11 5,33 9 10 5,67 52 37 39,66 261,203 7 50 87 237 1308

51 268 ÖMER YILMAZ 5C 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 12 7 9,67 8 12 4,00 51 35 39,34 260,560 10 51 88 240 1312

52 320 SERKANKARAKOÇ 5 13 5 11,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 5 2,33 11 7 8,67 7 11 3,33 48 34 36,66 256,303 3 52 89 247 1357

53 280 RAVZANUR KILIÇ 5B 12 6 10,00 7 2 6,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 8 6,33 8 9 5,00 50 31 39,66 253,967 8 53 92 254 1384

54 258 ONUR YALÇIN 5D 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 13 7 10,67 8 12 4,00 46 43 31,66 253,577 11 54 93 256 1388

55 374 ZELAL TEZER 5A 12 7 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 9 7 6,67 8 10 4,67 49 32 38,34 250,170 9 55 95 266 1426

56 5 ALEYNA NAZLI 5C 11 7 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 8 5,33 10 10 6,67 49 35 37,33 247,513 11 56 96 268 1447

57 102 HİLAL APA 5B 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 48 42 34,00 244,187 9 57 98 277 1475

58 366 ÜVEYS KOLAK 5B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 9 4,00 11 9 8,00 48 37 35,67 244,123 10 58 99 278 1476

59 167 TAHA ABRAVA 5E 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 13 2,67 9 10 5,67 51 38 38,33 243,230 15 59 100 280 1482

60 246 SEMA NAZLI 5B 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 10 7 7,67 5 14 0,33 48 35 36,33 242,783 11 60 101 281 1485

61 94 HAMZA KARA 5C 12 5 10,33 7 2 6,33 4 6 2,00 6 2 5,33 8 7 5,67 8 10 4,67 45 32 34,33 241,147 12 61 103 284 1505

62 122 İREM ANIK 5B 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 13 7 10,67 7 13 2,67 49 41 35,35 238,187 12 62 105 290 1539

63 342 SÜMEYYE MACİT 5E 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 10 6,67 7 13 2,67 50 40 36,68 235,907 16 63 109 297 1563

64 314 SEMİH ATAN 5A 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 12 8 9,33 7 13 2,67 44 46 28,67 228,840 10 64 114 316 1663

65 105 HİRAN R KARAMAZİ 5A 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 13 1,67 9 11 5,33 48 40 34,67 226,633 11 65 115 322 1687

66 0 FATİH YAŞAR 5B 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 8 6,33 8 12 4,00 43 44 28,33 226,137 13 66 116 324 1691

67 66 EYMEN KARA 5D 12 6 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 8 11 4,33 46 41 32,32 226,037 12 67 117 325 1693

68 0 ENES GÜLER 5D 8 8 5,33 4 3 3,00 7 1 6,67 4 2 3,33 8 6 6,00 9 8 6,33 40 28 30,66 225,417 13 68 119 329 1710

69 9 AYLİN  MİRAN 5E 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 11 9 8,00 47 43 32,67 224,027 17 69 121 332 1722

70 129 MEDİNE EREN 5E 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 13 2,67 6 14 1,33 47 43 32,67 220,600 18 70 124 341 1761

71 95 EMREY AŞAR 5B 8 12 4,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 5 3,33 13 7 10,67 6 14 1,33 43 47 27,33 219,067 14 71 125 348 1781

72 421 SEMANUR DOLGUN 5C 10 9 7,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 9 11 5,33 11 9 8,00 38 49 21,67 217,620 13 72 127 354 1796

73 347 UĞUR AKİN 5E 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 2 2,33 11 9 8,00 5 15 0,00 41 44 26,33 215,963 19 73 129 357 1817

74 371 HÜSEYİN YAŞAR 5D 10 5 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 2 2,33 8 6 6,00 6 10 2,67 38 31 27,66 215,453 14 74 130 359 1825

75 375 ZEYNEP ARABOĞA 5A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 8 12 4,00 44 46 28,66 214,053 12 75 132 362 1836

76 162 M HALİLİBRAHİMYILMAZ5 9 10 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 9 11 5,33 7 13 2,67 45 41 31,33 210,913 4 76 133 368 1872

77 144 MİKAİL MİRAN 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 11 9 8,00 42 48 26,00 210,693 15 77 134 369 1874

78 2 ALEYNA DÖNMEZ 5B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 12 3,00 3 17 -2,67 45 44 30,32 197,357 16 78 140 399 2010

79 56 AMİNE TAN 5D 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,34 191,507 15 79 144 408 2050

80 155 MUHAMMED CANA 5C 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 7 13 2,67 6 13 1,67 39 49 22,68 186,927 14 80 147 419 2094

81 47 CELALETTİN BAYLAN 5C 6 13 1,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 10 3,67 9 11 5,33 36 50 19,33 177,480 15 81 150 432 2200

82 88 ŞEYMA PEŞMEN 5D 8 11 4,33 7 2 6,33 4 4 2,67 8 1 7,67 8 10 4,67 4 16 -1,33 39 44 24,34 177,060 16 82 151 434 2210

83 48 CEREN ANDAN 5E 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 33 57 14,01 176,853 20 83 152 436 2213

84 256 NURŞEVVAL İÇYER 5E 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 10 10 6,67 6 14 1,33 35 55 16,67 176,720 21 84 153 437 2218

85 90 FATMA NAZLI 5C 6 12 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 8 8 5,33 7 11 3,33 32 47 16,33 172,997 16 85 155 448 2259

86 118 İBRAHİM NAZLI 5C 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 39 51 21,99 172,987 17 86 156 449 2260

87 184 YUSUF YILMAZ 5D 7 12 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 3 17 -2,67 35 54 17,00 168,690 17 87 158 459 2322

88 345 ŞURANUR ÇAKAR 5D 8 8 5,33 5 4 3,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 12 2,00 5 13 0,67 35 45 20,00 166,780 18 88 159 464 2351

89 289 RÜMEYSA ELÜSTÜ 5A 7 13 2,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 37 52 19,67 163,567 13 89 161 473 2388

90 7 ASLAN ASLANKIRAY 5B 7 6 5,00 2 6 0,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 5 9 2,00 5 7 2,67 25 40 11,67 156,247 17 90 165 490 2478

91 67 EYÜP BUKETÇİ 5E 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 35 55 16,67 155,573 22 91 166 491 2485

92 275 ÖZKAN SANIR 5C 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 35 55 16,67 154,147 18 92 167 494 2498

93 16 5B 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 34 56 15,33 150,507 18 93 170 500 2549

94 63 ROJDA BENGİ 5A 14 6 12,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 34 56 15,33 147,347 14 94 174 509 2590
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7110 216 695 3405

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,22 6 4 5,06 5 4 3,97 4 5 2,55 10 9 6,61 9 11 5,13 45 42 31,54 234,500

Okul Ortalaması 11 8 8,52 6 4 5,05 6 4 4,86 6 4 4,72 10 9 7,22 9 10 5,58 48 38 35,95 248,670

KATILIMLAR

95 218 MUSTAFA ÇAKIR 5A 7 9 4,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 6 2 5,33 4 9 1,00 4 11 0,33 27 43 12,66 143,313 15 95 175 521 2643

96 2 BARIŞ ASLANKIRAY 5A 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 13 1,67 29 60 9,00 138,070 16 96 177 531 2705

97 408 EREN DALAN 5C 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 9 11 5,33 4 14 -0,67 27 59 7,32 133,753 19 97 178 547 2755

98 59 EMRULLAH KUTBAY 5D 1 17 -4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 8 12 4,00 7 11 3,33 25 58 5,66 127,713 19 98 181 562 2832

99 24 BERAT MİRAN 5C 4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 26 63 4,99 126,037 20 99 183 565 2856

100 131 MERVE ATAŞ 5C 6 13 1,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 62 5,34 124,090 21 100 188 573 2875

101 332 MURAT ARTAR 5 2 18 -4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 5 15 0,00 9 11 5,33 26 63 4,99 117,430 5 101 191 588 2950

102 348 ULAŞ BOZKURT 5B 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 30 60 10,00 110,867 19 102 193 606 3023

103 326 SEM NUR  Y EK 5B 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 30 60 10,00 103,667 20 103 197 622 3114

104 0 F P**JÇ UA EGIŞÜ F B 5 0 10 -3,33 1 5 -0,67 1 3 0,00 1 5 -0,67 4 12 0,00 6 7 3,67 13 42 -1,00 101,217 6 104 201 629 3143

105 0 UMUT ÖZDEMİR 5E 3 17 -2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 25 65 3,32 99,707 23 105 203 633 3156

106 332 SİD R NAZLA 5A 6 14 1,33 5 5 3,33 4 5 2,33 8 2 7,33 3 15 -2,00 2 18 -4,00 28 59 8,32 96,520 17 106 204 638 3186

107 404 EREN ÖZEN 5A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 13 -1,33 5 15 0,00 20 66 -1,99 85,373 18 107 209 660 3279

108 55 EDANUR YÜKSEL 5A 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,66 82,693 19 108 210 668 3296

109 180 VEYSEL DİNLER 5D 3 12 -1,00 1 5 -0,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 1 11 -2,67 4 8 1,33 11 46 -4,35 81,063 20 109 211 670 3303

110 130 MELEK KARA 5B 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 0 19 -6,33 4 16 -1,33 20 68 -2,67 71,990 21 110 213 677 3346
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7 110 216 695 3405

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,04 8,47 8,22 6,25 3,58 5,06 5,42 4,37 3,97 4,30 5,23 2,55 9,72 9,31 6,61 8,65 10,56 5,13 45,38 41,52 31,54 234,500

İl Ortalaması 10,39 9,07 7,37 6,00 3,86 4,71 5,30 4,52 3,80 4,03 5,57 2,18 9,39 9,75 6,14 8,30 10,94 4,65 43,41 43,71 28,85 222,830

İlçe Ortalaması 10,96 8,35 8,18 6,16 3,67 4,94 5,81 3,96 4,50 4,97 4,69 3,40 9,77 9,38 6,64 8,76 10,53 5,25 46,43 40,58 32,91 237,730

Okul Ortalaması 11,16 7,92 8,52 6,23 3,53 5,05 6,07 3,64 4,86 5,91 3,57 4,72 10,13 8,74 7,22 8,97 10,19 5,58 48,47 37,59 35,95 248,670

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5D 20 11,25 7,10 8,88 6,30 3,15 5,25 6,05 3,45 4,90 6,00 3,05 4,98 11,00 7,50 8,50 9,55 9,05 6,53 50,15 33,30 39,04 265,290

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5E 23 12,30 7,61 9,77 6,87 3,13 5,83 6,26 3,74 5,01 6,48 3,30 5,38 10,70 9,26 7,61 9,70 10,26 6,28 52,31 37,30 39,88 264,450

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5B 21 11,57 7,67 9,02 6,33 3,52 5,16 6,48 3,43 5,33 5,33 4,48 3,84 9,90 8,71 7,00 8,48 10,67 4,92 48,09 38,48 35,27 245,160

4 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5C 21 10,52 8,38 7,73 5,71 4,00 4,38 5,90 3,67 4,68 6,00 3,33 4,89 10,52 8,19 7,79 8,48 10,43 5,00 47,13 38,00 34,47 244,140

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5A 19 10,79 8,58 7,93 6,05 3,84 4,77 5,84 3,95 4,53 6,11 3,58 4,91 9,05 9,53 5,88 8,42 11,00 4,75 46,26 40,48 32,77 231,620

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5 6 8,50 9,00 5,50 5,50 3,67 4,28 5,33 3,50 4,16 4,50 4,00 3,16 7,83 10,33 4,39 9,50 8,67 6,61 41,16 39,17 28,10 214,880
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7 110 216 695 3405

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,04 8,47 8,22 6,25 3,58 5,06 5,42 4,37 3,97 4,30 5,23 2,55 9,72 9,31 6,61 8,65 10,56 5,13 45,38 41,52 31,54 234,500

İl Ortalaması 10,39 9,07 7,37 6,00 3,86 4,71 5,30 4,52 3,80 4,03 5,57 2,18 9,39 9,75 6,14 8,30 10,94 4,65 43,41 43,71 28,85 222,830

İlçe Ortalaması 10,96 8,35 8,18 6,16 3,67 4,94 5,81 3,96 4,50 4,97 4,69 3,40 9,77 9,38 6,64 8,76 10,53 5,25 46,43 40,58 32,91 237,730

Okul Ortalaması 11,16 7,92 8,52 6,23 3,53 5,05 6,07 3,64 4,86 5,91 3,57 4,72 10,13 8,74 7,22 8,97 10,19 5,58 48,47 37,59 35,95 248,670

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7 216 695 3405

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,04 8,47 8,22 6,25 3,58 5,06 5,42 4,37 3,97 4,30 5,23 2,55 9,72 9,31 6,61 8,65 10,56 5,13 45,38 41,52 31,54 234,500

İl Ortalaması 10,39 9,07 7,37 6,00 3,86 4,71 5,30 4,52 3,80 4,03 5,57 2,18 9,39 9,75 6,14 8,30 10,94 4,65 43,41 43,71 28,85 222,830

İlçe Ortalaması 10,96 8,35 8,18 6,16 3,67 4,94 5,81 3,96 4,50 4,97 4,69 3,40 9,77 9,38 6,64 8,76 10,53 5,25 46,43 40,58 32,91 237,730

KATILIMLAR

1 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 5A 26 12,27 7,42 9,79 6,88 3,12 5,85 6,54 3,46 5,38 4,88 4,96 3,23 11,04 8,54 8,19 10,73 9,15 7,68 52,34 36,65 40,12 272,400

2 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5D 20 11,25 7,10 8,88 6,30 3,15 5,25 6,05 3,45 4,90 6,00 3,05 4,98 11,00 7,50 8,50 9,55 9,05 6,53 50,15 33,30 39,04 265,290

3 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5E 23 12,30 7,61 9,77 6,87 3,13 5,83 6,26 3,74 5,01 6,48 3,30 5,38 10,70 9,26 7,61 9,70 10,26 6,28 52,31 37,30 39,88 264,450

4 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 5B 24 11,46 8,46 8,64 6,46 3,46 5,30 5,88 4,04 4,53 4,04 5,83 2,10 10,38 9,13 7,33 9,75 9,71 6,51 47,97 40,63 34,41 249,590

5 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5B 21 11,57 7,67 9,02 6,33 3,52 5,16 6,48 3,43 5,33 5,33 4,48 3,84 9,90 8,71 7,00 8,48 10,67 4,92 48,09 38,48 35,27 245,160

6 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5C 21 10,52 8,38 7,73 5,71 4,00 4,38 5,90 3,67 4,68 6,00 3,33 4,89 10,52 8,19 7,79 8,48 10,43 5,00 47,13 38,00 34,47 244,140

7 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5A 19 10,79 8,58 7,93 6,05 3,84 4,77 5,84 3,95 4,53 6,11 3,58 4,91 9,05 9,53 5,88 8,42 11,00 4,75 46,26 40,48 32,77 231,620

8 BİNGÖL / GENÇ
İMKB Atatürk Ortaokulu 5 6 8,50 9,00 5,50 5,50 3,67 4,28 5,33 3,50 4,16 4,50 4,00 3,16 7,83 10,33 4,39 9,50 8,67 6,61 41,16 39,17 28,10 214,880

9 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 5C 19 9,32 9,58 6,12 6,37 3,42 5,23 5,11 4,74 3,53 3,89 5,68 2,00 9,58 9,21 6,51 7,26 11,74 3,35 41,53 44,37 26,74 211,810

10
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

5B 11 10,73 9,18 7,67 5,55 4,36 4,09 5,09 4,82 3,48 3,55 6,45 1,39 8,36 11,55 4,52 7,18 12,82 2,91 40,46 49,18 24,06 200,490

11 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 5 3 8,67 8,00 6,00 5,00 4,33 3,56 4,00 4,00 2,66 3,33 6,67 1,11 6,33 10,33 2,89 7,67 8,00 5,00 35,00 41,33 21,22 190,230

12 BİNGÖL / GENÇ
İnönü Ortaokulu 5Ç 3 8,00 10,67 4,44 6,67 3,33 5,56 6,00 2,67 5,11 2,67 7,00 0,33 7,67 12,00 3,67 7,33 10,33 3,89 38,34 46,00 23,00 187,460

13
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

5A 18 10,33 9,61 7,13 5,06 4,94 3,41 4,83 5,11 3,13 3,56 6,44 1,41 7,39 12,50 3,22 6,72 12,89 2,43 37,89 51,49 20,73 184,770



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7 216 695 3405

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,04 8,47 8,22 6,25 3,58 5,06 5,42 4,37 3,97 4,30 5,23 2,55 9,72 9,31 6,61 8,65 10,56 5,13 45,38 41,52 31,54 234,500

İl Ortalaması 10,39 9,07 7,37 6,00 3,86 4,71 5,30 4,52 3,80 4,03 5,57 2,18 9,39 9,75 6,14 8,30 10,94 4,65 43,41 43,71 28,85 222,830

İlçe Ortalaması 10,96 8,35 8,18 6,16 3,67 4,94 5,81 3,96 4,50 4,97 4,69 3,40 9,77 9,38 6,64 8,76 10,53 5,25 46,43 40,58 32,91 237,730

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 7 M 17 OO5 DS 7 216 695 3405

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,04 8,47 8,22 6,25 3,58 5,06 5,42 4,37 3,97 4,30 5,23 2,55 9,72 9,31 6,61 8,65 10,56 5,13 45,38 41,52 31,54 234,500

İl Ortalaması 10,39 9,07 7,37 6,00 3,86 4,71 5,30 4,52 3,80 4,03 5,57 2,18 9,39 9,75 6,14 8,30 10,94 4,65 43,41 43,71 28,85 222,830

İlçe Ortalaması 10,96 8,35 8,18 6,16 3,67 4,94 5,81 3,96 4,50 4,97 4,69 3,40 9,77 9,38 6,64 8,76 10,53 5,25 46,43 40,58 32,91 237,730

KATILIMLAR

14
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

5C 1 8,00 12,00 4,00 0,00 10,00 -3,33 3,00 7,00 0,67 2,00 8,00 -0,67 8,00 12,00 4,00 3,00 17,00 -2,67 24,00 66,00 2,00 124,970

15
BİNGÖL / GENÇ
Genç Yatılı Bölge
Ortaokulu

5 1 7,00 13,00 2,67 4,00 6,00 2,00 4,00 6,00 2,00 2,00 8,00 -0,67 3,00 17,00 -2,67 6,00 14,00 1,33 26,00 64,00 4,66 108,690
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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