
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf Deneme Sınavı M19 O08 LGS 01 166 411 2925 10404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,90 7 3 5,74 7 2 6,67 6 3 4,46 4 9 1,11 10 8 7,60 47 32 36,48 234,120

Okul Ortalaması 13 6 10,67 6 3 5,41 8 2 7,10 6 3 4,63 3 8 0,78 11 8 7,98 46 29 36,57 231,980

KATILIMLAR

1 578 HAZAL ÇAKIRCI 8D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 6 8,00 18 2 17,33 76 10 72,67 396,467 1 1 5 35 209

2 519 SALİH TARTAR 8E 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 6 8,00 18 2 17,33 76 10 72,66 392,653 1 2 6 38 243

3 260 EDANUR BOZKIR 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 19 1 18,67 74 11 70,34 384,490 1 3 9 57 310

4 577 VEYSEL TANGÜNEŞ 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 19 0 19,00 71 13 66,67 374,467 1 4 13 73 420

5 573 ZEYNEP YİĞİT 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 5 4,33 18 2 17,33 69 12 64,99 360,850 1 5 17 102 599

6 545 SÜMEYY  SAİTOĞLU 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 17 3 16,00 70 9 67,00 358,737 2 6 20 109 625

7 517 RUKİYE DOLGUN 8F 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 16 3 15,00 68 13 63,67 354,483 2 7 23 125 689

8 568 YUSUF SAÇIK 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 4 0 4,00 9 3 8,00 18 2 17,33 53 13 48,67 338,247 2 8 28 173 988

9 327 ENSAR SATIK 8A 16 1 15,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 6 6 4,00 16 4 14,67 63 15 58,01 330,980 3 9 33 208 1182

10 225 BESRA GÖNEN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 11 2,33 18 2 17,33 67 20 60,33 330,110 2 10 34 213 1218

11 356 HÜVEVDA SAVAR 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 0 3 -1,00 17 3 16,00 64 9 61,01 327,850 3 11 37 224 1281

12 365 MELİH AKİN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 8 0,33 18 2 17,33 66 15 61,00 326,423 2 12 38 228 1318

13 552 TAHA GÜLER 8A 10 8 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 17 2 16,33 64 17 58,33 326,353 4 13 39 230 1320

14 165 BEREN KARATAŞ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 17 3 16,00 64 11 60,34 323,337 4 14 41 244 1391

15 43 FURKAN AFŞİN 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 16 4 14,67 62 16 56,67 323,013 5 15 42 248 1400

16 570 ZEYNEP TANİN 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 5 4,33 14 6 12,00 65 16 59,67 322,863 3 16 43 250 1403

17 553 TÜLAY MİRAN 8B 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 17 3 16,00 63 11 59,33 322,600 6 17 45 253 1415

18 558 ZEYNEP GÜLER 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 6 4,00 15 5 13,33 65 17 59,33 321,493 1 18 46 257 1447

19 518 RÜMEYSA HAYDAROĞLU8E 16 3 15,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 8 3,33 15 4 13,67 63 19 56,67 320,087 4 19 50 265 1483

20 34 ALEYNA KAÇAR 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 4 9 1,00 15 4 13,67 63 17 57,33 314,033 2 20 54 306 1657

21 405 ELİF ANIK 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 1 1,67 16 4 14,67 59 14 54,34 309,903 3 21 59 334 1804

22 397 MELİKE DENER 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,33 11 6 9,00 60 12 55,99 303,760 3 22 63 371 2010

23 512 SEYİD GÖRAL 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 14 1,33 14 6 12,00 63 27 54,00 302,107 5 23 65 384 2060

24 158 SUDENUR PEŞMEN 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 10 0,67 15 5 13,33 62 22 54,67 301,513 5 24 66 388 2087

25 504 RECEP DENER 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 15 5 13,33 62 15 57,00 301,410 7 25 67 389 2092

26 126 AZRA NİSA DEMİREL 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 15 5 13,33 60 15 55,00 300,563 8 26 68 396 2114

27 231 MELİKE ECE AKSU 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 11 0,33 13 7 10,67 63 22 55,66 299,930 4 27 71 404 2141

28 543 SÜLEYMAN ÖVÜN 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 9 1,00 14 6 12,00 61 22 53,67 295,217 5 28 77 442 2315

29 200 CELAL GÖÇÜK 8C 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 1 5,67 1 3 0,00 16 4 14,67 56 13 51,67 294,310 4 29 78 450 2348

30 309 FATMA USLU 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 14 1,33 15 5 13,33 62 28 52,67 292,160 6 30 82 473 2448

31 592 VEYSEL GEZGİN 8C 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 10 2,67 15 5 13,33 60 26 51,34 291,453 5 31 83 481 2492

32 92 AYŞE YILDIZ 8A 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 11 1,33 14 6 12,00 60 24 52,00 291,247 6 32 84 485 2504

33 394 MEDİNE TORLAK 8D 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 11 -0,67 13 7 10,67 61 23 53,33 290,500 6 33 85 491 2528

34 233 BEYZANUR BAĞLI 8F 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 9 5,00 9 8 6,33 58 25 49,66 289,510 3 34 87 499 2572

35 269 EMREATAN 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 1 3 0,00 15 3 14,00 55 14 50,34 287,757 9 35 88 512 2641

36 420 MUHAMMED BİLGİN 8D 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 12 8 9,33 60 29 50,34 287,357 7 36 89 515 2653

37 563 YUSUF ALKIŞ 8F 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 9 2,00 13 7 10,67 58 26 49,34 286,247 4 37 91 527 2699

38 554 YAĞMUR ATAN 8A 16 3 15,00 7 1 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 14 6 12,00 59 23 51,34 282,940 7 38 94 559 2836

39 339 HEVİN BEZEN 8E 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 7 6 5,00 12 8 9,33 57 25 48,66 282,127 7 39 95 568 2870

40 161 BERAT YILMAZ 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 6 0,00 13 6 11,00 59 18 53,00 282,043 5 40 96 571 2875

41 440 EBUBEKİR SAĞLAR 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 6 8 3,33 12 8 9,33 58 24 50,00 280,907 8 41 97 577 2928

42 242 CAN TUNCEL 8B 13 3 12,00 7 1 6,67 7 0 7,00 8 1 7,67 2 6 0,00 15 3 14,00 52 14 47,34 278,550 10 42 102 599 3012

43 368 KADER BİNARDAN 8F 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 4 9 1,00 15 5 13,33 56 27 46,99 278,470 6 43 103 601 3018

44 544 SÜMEYYE ÇAKİN 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 13 6 11,00 54 16 48,68 276,460 11 44 105 612 3096

45 15 YAREN DENER 8D 13 4 11,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 4 0,67 13 5 11,33 55 16 49,68 274,883 8 45 106 629 3160

46 593 BELİNAY DEMİROĞLU 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 0 2 -0,67 13 4 11,67 54 14 49,33 274,593 12 46 107 634 3178

47 135 BAHAR ARTAR 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 7 3,67 13 7 10,67 53 28 43,67 273,150 8 47 109 641 3229
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Genel Ortalama 13 6 10,90 7 3 5,74 7 2 6,67 6 3 4,46 4 9 1,11 10 8 7,60 47 32 36,48 234,120
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48 3359 İLKNUR YANIK 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 0 5 -1,67 11 6 9,00 56 16 50,67 270,880 6 48 112 670 3331

49 12 BERAY BİRCAN 8E 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 2 4,33 2 2 1,33 13 7 10,67 51 20 44,33 269,823 9 49 115 681 3378

50 243 CELAL TEZER 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 3 6 1,00 12 8 9,33 55 22 47,66 269,783 10 50 116 682 3381

51 143 MERYEM MİRAN 8F 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 13 5 11,33 55 18 49,00 269,423 7 51 117 686 3396

52 534 SENEM ANIK 8C 16 2 15,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 1 2,67 3 3 2,00 11 6 9,00 47 17 41,34 267,097 7 52 119 709 3503

53 439 MUSA ARTAR 8E 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 14 1,33 12 8 9,33 58 32 47,32 266,747 11 53 120 711 3521

54 467 NURULLAH GÜLMEZ 8C 15 3 14,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 12 7 9,67 52 18 46,01 263,793 8 54 126 747 3664

55 245 DAVUTNDAVRAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 1 1 0,67 13 7 10,67 49 18 43,01 263,130 13 55 128 753 3688

56 561 YUSUF BOZKIR 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 4 1,67 4 7 1,67 13 7 10,67 50 26 41,34 262,050 14 56 131 771 3746

57 337 HELİN TANLA 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 10 0,67 11 9 8,00 54 30 44,01 261,113 9 57 132 785 3801

58 551 ŞEVVAL YAŞAR 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 8 1,33 10 6 8,00 52 25 43,67 260,517 10 58 134 791 3827

59 452 MUSTAFA ZAZA 8A 15 5 13,33 5 4 3,67 9 1 8,67 4 1 3,67 4 3 3,00 11 9 8,00 48 23 40,34 260,227 11 59 135 796 3842

60 360 İMRAN ÇAĞLAR 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 0 3 -1,00 11 9 8,00 54 19 47,67 260,037 9 60 137 798 3848

61 77 DİLAN YALÇİN 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 13 -3,33 12 8 9,33 57 27 48,00 259,367 10 61 138 808 3885

62 311 FERİTCAN ÖZEN 8C 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 12 8 9,33 50 19 43,66 257,757 9 62 140 833 3959

63 576 KEREM ESEN 8E 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 10 -0,33 10 10 6,67 55 26 46,33 257,437 12 63 141 839 3975

64 538 SEYİD  ÇAKIR 8E 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 4 1,67 5 5 3,33 10 10 6,67 50 27 41,00 257,150 13 64 142 841 3987

65 154 BERAT ÇETİN 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 13 7 10,67 52 23 44,33 256,650 11 65 144 851 4012

66 579 İREM ANDIRMAN 8F 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 9 1,00 10 10 6,67 51 32 40,33 254,977 8 66 148 872 4091

67 22 HAYRUNNİSA ELÜSTÜ 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 1 8 -1,67 13 6 11,00 52 24 43,99 253,020 15 67 150 906 4180

68 315 GÖZDE AKTAŞ 8F 15 3 14,00 5 3 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 7 -1,33 11 2 10,33 47 20 40,33 251,390 9 68 151 923 4258

69 236 BURAK PEŞMEN 8F 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 1 15 -4,00 15 5 13,33 55 31 44,67 250,760 10 69 152 931 4292

70 459 NİSANUR ARAZ 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 6 0,00 11 9 8,00 53 25 44,66 250,480 16 70 153 934 4303

71 520 SEDAT  TAŞ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 2 6 0,00 11 8 8,33 48 24 40,00 250,033 12 71 154 940 4316

72 575 MEHTAP SAVAŞ 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 2 6 0,00 9 7 6,67 52 21 45,00 249,483 10 72 155 945 4341

73 437 MUHAMMED YİĞİT TEKİN8B 13 5 11,33 7 3 6,00 6 3 5,00 2 4 0,67 3 9 0,00 14 5 12,33 45 29 35,33 246,363 17 73 160 1003 4501

74 46 ASAF ARGİN 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 2 18 -4,00 12 7 9,67 54 34 42,67 246,193 11 74 161 1006 4511

75 0 CENGİZ ÇETİN 8D 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 3 9 0,00 12 7 9,67 52 28 42,67 245,347 12 75 164 1018 4558

76 38 ARDA AFACAN 8B 12 3 11,00 4 3 3,00 3 4 1,67 6 2 5,33 7 5 5,33 8 5 6,33 40 22 32,66 245,060 18 76 165 1024 4573

77 447 MUSA ÖZER 8B 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 1 1 0,67 10 7 7,67 48 19 41,68 244,130 19 77 166 1036 4624

78 58 SEVİM NİRA TURALI 8F 13 6 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 3 2,00 12 7 9,67 43 30 33,00 241,237 11 78 173 1074 4766

79 357 İLAYDA ALTUNBAŞ 8E 12 7 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 0 8,00 1 6 -1,00 13 6 11,00 48 25 39,67 241,030 14 79 174 1077 4777

80 195 EMEL ALBAY 8A 14 5 12,33 4 4 2,67 5 3 4,00 8 2 7,33 5 12 1,00 11 9 8,00 47 35 35,33 240,133 13 80 175 1090 4828

81 560 YUSUFALİ ÖVÜN 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 9 0 9,00 4 1 3,67 2 6 0,00 8 9 5,00 47 21 40,00 239,110 14 81 179 1107 4870

82 499 DİLEK ORHAN 8F 9 6 7,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 6 1,00 4 4 2,67 13 4 11,67 40 25 31,67 236,250 12 82 184 1142 5011

83 556 YAHYA İÇLİ 8B 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 4 0,67 3 9 0,00 10 8 7,33 47 27 38,01 236,000 20 83 185 1148 5026

84 119 AZRA ALABAY 8B 12 6 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 1 5,67 2 4 0,67 9 7 6,67 47 19 40,68 234,463 21 84 187 1169 5097

85 567 ZEHRA BUTTANRI 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 9 0 9,00 8 2 7,33 7 8 4,33 45 19 38,66 234,317 13 85 188 1172 5104

86 594 MUHAMMED DEMİRBAĞ8C 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 11 9 8,00 49 27 40,00 234,193 12 86 189 1176 5111

87 515 ROJDA YILDIRIM 8E 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 4 1,67 6 12 2,00 9 9 6,00 49 34 37,67 233,717 15 87 193 1183 5141

88 276 ENSAR ATAN 8F 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 0 4 -1,33 10 9 7,00 48 23 40,33 232,777 13 88 194 1195 5182

89 255 DİLEK BÖÇK ÜN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 1 7,67 6 3 5,00 5 5 3,33 7 11 3,33 46 30 36,00 232,530 15 89 195 1200 5198

90 547 ŞEVİN MİRAN 8F 16 2 15,33 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 0 13 -4,33 9 7 6,67 51 25 42,67 232,117 14 90 198 1205 5221

91 146 AHMET TARTIK 8F 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 6 1,00 8 10 4,67 48 25 39,67 230,917 15 91 200 1221 5282

92 425 EMRE DANIŞ 8A 14 5 12,33 6 2 5,33 6 2 5,33 5 3 4,00 8 8 5,33 3 6 1,00 42 26 33,32 229,387 16 92 204 1243 5355

93 209 BEYZA NUR YILMAZ 8C 13 6 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 10 6 8,00 43 27 34,00 226,453 13 93 216 1290 5498

94 230 BEYTULLAH AARUT 8A 12 3 11,00 4 3 3,00 4 4 2,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 9 5,00 41 31 30,67 225,323 17 94 218 1308 5545
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95 433 MUHAMMED MAMUK 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 41 8 38,33 224,843 14 95 219 1315 5571

96 582 NUH KARADAĞ 8 12 3 11,00 2 3 1,00 9 1 8,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 12 7 9,67 39 24 31,01 222,513 1 96 223 1354 5699

97 536 SERDAR YILMAZ 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 11 9 8,00 42 29 32,34 221,950 18 97 225 1365 5723

98 456 NERMİN TUTKAL 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 3 6 1,00 7 10 3,67 45 30 35,01 221,123 14 98 228 1376 5762

99 450 MUSTAFA NAZLI 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 1 2 0,33 5 9 2,00 10 9 7,00 44 32 33,33 220,780 15 99 229 1383 5787

100 145 BEDİRHAN ASLAN 8E 12 7 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 3 3,00 8 10 4,67 41 33 30,00 217,387 16 100 233 1443 5949

101 361 İREM ARİ 8C 8 11 4,33 6 4 4,67 10 0 10,00 3 6 1,00 1 1 0,67 13 5 11,33 41 27 32,00 217,027 16 101 234 1449 5970

102 215 MEİNE  NAZLI 8C 11 5 9,33 7 3 6,00 9 0 9,00 4 5 2,33 2 11 -1,67 11 7 8,67 44 31 33,66 215,180 17 102 236 1491 6066

103 414 İLAYDA VARAN 8A 15 5 13,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 41 49 24,65 212,987 19 103 239 1521 6175

104 494 ÖMER SAVAR 8F 12 6 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 2 6 0,00 5 8 2,33 8 11 4,33 41 35 29,33 211,520 16 104 241 1541 6243

105 248 DAVUT ÖVÜN 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 40 8 37,33 210,833 18 105 244 1552 6268

106 289 BERDAN ATAŞ 8D 14 4 12,67 3 4 1,67 4 3 3,00 2 0 2,00 2 1 1,67 7 10 3,67 32 22 24,68 207,020 15 106 249 1599 6425

107 385 MEDİNE ÇAKIRCI 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 4 2,67 7 13 2,67 15 5 13,33 39 49 22,67 204,953 16 107 254 1632 6540

108 238 BİSMANUR GÖZÜTOK 8F 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 2 6,33 3 12 -1,00 8 10 4,67 42 40 28,67 204,393 17 108 257 1647 6574

109 435 HASAN GÖÇÜK 8B 12 5 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 7 10 3,67 43 28 33,67 204,363 22 109 258 1649 6577

110 562 YUSUF DENER 8E 5 1 4,67 5 1 4,67 9 0 9,00 6 4 4,67 5 7 2,67 7 5 5,33 37 18 31,01 204,320 17 110 259 1650 6578

111 0 DAVUT ÖVÜ 8C 6 9 3,00 16 3 15,00 22 12 18,00 203,820 19 111 260 1656 6596

112 307 FATMANUR DEMİR 8D 9 11 5,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 13 7 10,67 42 48 26,00 203,267 17 112 263 1664 6624

113 537 SEVAL KALKAN 8F 11 6 9,00 8 1 7,67 9 0 9,00 5 4 3,67 2 17 -3,67 11 9 8,00 46 37 33,67 202,437 18 113 265 1672 6650

114 446 MUSA NAZLI 8E 11 8 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 2 3 1,00 9 11 5,33 38 30 27,99 201,833 18 114 266 1677 6677

115 388 MEDİNE MAMUK 8E 10 8 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 2 6,33 3 9 0,00 10 10 6,67 41 38 28,33 201,583 19 115 267 1681 6692

116 318 İKRANUR ZOROĞLU 8A 10 6 8,00 6 3 5,00 8 1 7,67 2 3 1,00 1 1 0,67 8 7 5,67 35 21 28,01 200,167 20 116 270 1709 6763

117 206 ELİF NİSA ALPSALÇI 8E 10 5 8,33 5 3 4,00 8 1 7,67 4 2 3,33 1 6 -1,00 9 7 6,67 37 24 29,00 199,627 20 117 271 1713 6787

118 550 BERNA BEZEN 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 2 3,33 1 11 -2,67 9 10 5,67 42 35 30,34 197,577 21 118 273 1740 6874

119 548 ŞEVVAL BARUT 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 3 4,00 5 14 0,33 37 39 23,99 193,340 20 119 280 1798 7051

120 395 MELİK POLAT 8F 7 6 5,00 9 0 9,00 7 0 7,00 3 3 2,00 3 9 0,00 9 8 6,33 38 26 29,33 192,740 19 120 282 1806 7074

121 432 ENSAR ÇAÇAN 8D 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 1 0,67 9 10 5,67 34 27 25,00 191,497 18 121 284 1823 7158

122 264 AHMET TANINMIŞ 8F 10 8 7,33 4 4 2,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 6 7 3,67 8 10 4,67 32 42 18,01 190,927 20 122 285 1832 7189

123 490 ÖMER TASALI 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 19 -5,33 11 9 8,00 42 48 26,01 189,533 21 123 289 1853 7252

124 427 ENES AYDIN 8F 7 6 5,00 3 4 1,67 6 4 4,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 10 8 7,33 33 33 22,01 182,537 21 124 299 1946 7525

125 367 JEHT  GÖRÜL 8C 9 9 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 37 35 25,32 181,473 22 125 300 1963 7570

126 303 EYYÜP ÖZDEN 8C 13 5 11,33 5 5 3,33 10 0 10,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 7 9 4,00 39 40 25,66 179,150 23 126 303 1990 7661

127 262 EFECAN KARA 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 3 3,00 3 12 -1,00 7 13 2,67 37 45 22,00 175,433 23 127 310 2036 7815

128541000SİMANUR SADUNOĞLU8E 4 8 1,33 5 5 3,33 7 1 6,67 5 3 4,00 3 4 1,67 7 5 5,33 31 26 22,33 173,310 22 128 313 2057 7895

129 750 ÖZGÜR MİRAN 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 9 11 5,33 34 33 23,00 173,183 19 129 314 2060 7901

130 373 KADİR DEMİRBAĞ 8A 6 3 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 3 0 3,00 3 6 1,00 8 9 5,00 26 24 18,00 172,947 21 130 315 2064 7912

131 71 AYSU ARIKIZ 8F 10 9 7,00 6 3 5,00 4 6 2,00 6 3 5,00 4 10 0,67 5 12 1,00 35 43 20,67 167,883 22 131 323 2133 8123

132 286 EREN ÖZGÜR 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 1 1 0,67 7 12 3,00 33 32 22,33 167,190 20 132 324 2138 8143

133 208 BERİT N KARAYEL  10 8 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 30 18 24,00 167,167 1 133 325 2139 8145

134 418 MUHAMMED ANİK 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 13 0,67 9 10 5,67 30 57 11,01 165,023 22 134 327 2165 8224

135 474 ÖMER ASAF NAZLI  7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 11 1,33 33 53 15,33 160,707 2 135 335 2227 8405

136 210 BERİVAN ÖVÜN 8B 8 8 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 0 1,00 4 9 1,00 29 21 21,99 159,920 24 136 339 2241 8452

137 540 SILA ANİK 8C 8 12 4,00 1 5 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 8 8 5,33 30 46 14,66 157,527 24 137 341 2278 8546

138 549 ŞEVVAL KAÇAR 8F 10 4 8,67 4 3 3,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 12 0,00 26 37 13,67 156,550 23 138 342 2286 8596

139 142 BETÜL   YARAR 8E 10 8 7,33 2 5 0,33 2 4 0,67 2 4 0,67 3 10 -0,33 6 8 3,33 25 39 12,00 156,150 23 139 343 2291 8611

140 26 OĞUZ KAAN GÖÇÜK 8D 6 12 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 3 4,00 7 10 3,67 5 15 0,00 33 50 16,34 154,097 21 140 345 2312 8687

141 84 AYŞE AYIK 8F 9 6 7,00 6 2 5,33 3 5 1,33 3 4 1,67 4 12 0,00 4 10 0,67 29 39 16,00 153,987 24 141 346 2314 8692
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf Deneme Sınavı M19 O08 LGS 01 166 411 2925 10404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,90 7 3 5,74 7 2 6,67 6 3 4,46 4 9 1,11 10 8 7,60 47 32 36,48 234,120

Okul Ortalaması 13 6 10,67 6 3 5,41 8 2 7,10 6 3 4,63 3 8 0,78 11 8 7,98 46 29 36,57 231,980

KATILIMLAR

142 297 EYÜP AKTAY 8B 11 9 8,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 2 6 0,00 7 13 2,67 26 49 9,67 153,180 25 142 349 2320 8715

143 566 YUSUF ZOROĞLAN 8C 4 15 -1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 11 8 8,33 27 40 13,67 152,483 25 143 350 2330 8740

144 330 HAYAL ASLANKIRAY 8C 8 3 7,00 5 3 4,00 7 3 6,00 2 1 1,67 1 13 -3,33 6 9 3,00 29 32 18,34 150,643 26 144 353 2352 8809

145 159 BERAT ÖZDEMİR 8F 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 30 60 9,99 146,560 25 145 358 2406 8936

146 398 MELİKE GÜLAY 8D 4 1 3,67 1 1 0,67 3 2 2,33 1 1 0,67 5 6 3,00 14 11 10,34 141,613 22 146 363 2456 9080

147 384 MAZLUM BENİCE 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 3 6 1,00 5 4 3,67 1 5 -0,67 3 14 -1,67 28 43 13,66 141,587 26 147 364 2457 9082

148 565 YASİN NAZLI 8C 7 7 4,67 4 5 2,33 5 2 4,33 2 1 1,67 0 2 -0,67 5 11 1,33 23 28 13,66 141,390 27 148 365 2459 9088

149 240 BURAK MİRAN 8D 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 31 58 11,67 138,117 23 149 367 2496 9194

150 721 ASİYE DAVRAN 8C 3 9 0,00 9 7 6,67 12 16 6,67 137,300 28 150 368 2505 9220

151 101 ÜMRAN ŞAVLI 8E 8 7 5,67 5 3 4,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 3 11 -0,67 5 11 1,33 25 46 9,66 136,470 24 151 370 2514 9238

152 152 BERAT ANİK 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 28 60 8,00 135,887 27 152 371 2519 9257

153 281 ENSAR GÜVEN 8B 7 10 3,67 0 1 -0,33 4 5 2,33 1 2 0,33 5 14 0,33 6 12 2,00 23 44 8,33 135,690 28 153 372 2522 9263

154 564 YUSUF TANLA 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 33 57 14,00 133,880 23 154 373 2541 9314

155 304 CAHİT YILDIRIM 8F 7 11 3,33 2 6 0,00 6 4 4,67 3 5 1,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 25 47 9,33 126,653 26 155 380 2616 9521

156 569 ZEYNEP MAMUK 8F 9 9 6,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 13 -2,33 6 12 2,00 23 54 5,00 124,110 27 156 383 2643 9605

157 557 Y REN SÖNMEZ 8E 7 10 3,67 3 5 1,33 3 4 1,67 2 3 1,00 1 2 0,33 4 14 -0,67 20 38 7,33 124,017 25 157 384 2646 9611

158 601 YUSUF ATAN 8D 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 15 0,00 29 56 10,33 122,543 24 158 389 2660 9651

159 86 BURÇİN YİĞİT 8F 11 9 8,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 17 -3,67 5 15 0,00 27 62 6,33 118,570 28 159 390 2691 9743

160 436 MUHAMEDYAŞAR ANDIRMAN8A 5 9 2,00 3 3 2,00 3 4 1,67 0 5 -1,67 3 12 -1,00 5 9 2,00 19 42 5,00 117,393 24 160 391 2699 9770

161224000BERZANKALE  4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 13 1,67 5 15 0,00 26 63 5,01 112,517 3 161 395 2737 9870

162 376 KENAN AÇIKBAŞ 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 18 -4,00 7 12 3,00 28 61 7,66 106,737 25 162 398 2767 9970

163 271 ENES ASLANKIRAY 8E 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,66 101,413 26 163 401 2808 10067

164 21 İLKNUR YİĞİT 8E 6 9 3,00 1 7 -1,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 3 10 -0,33 2 11 -1,67 15 46 -0,33 100,637 27 164 402 2814 10082

165 328 HALİT GÖKAY ELÜSTÜ 8A 5 11 1,33 3 4 1,67 4 5 2,33 2 11 -1,67 2 12 -2,00 16 43 1,66 91,317 25 165 403 2852 10204

166 270 EMRE YALÇIN 8F 1 15 -4,00 4 16 -1,33 5 31 -5,33 66,060 29 166 408 2914 10364
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf Deneme Sınavı M19 O07 DS 01 98 322 1625 4398

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,64 8 2 7,00 7 3 5,85 5 4 3,87 8 9 5,29 12 7 9,94 53 31 42,59 273,910

Okul Ortalaması 12 7 9,63 8 2 6,89 7 3 5,53 5 4 3,49 7 9 4,02 13 6 11,42 51 31 40,98 263,180

KATILIMLAR

1 222 MUSTAFA TOPRAKTAN7B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 20 0 20,00 85 4 83,67 471,050 1 1 2 10 56

2 169 MUHAMMED HITAY 7D 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 83 7 80,67 453,573 1 2 3 31 150

3 120 İHYA AKTEKİN 7D 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 80 8 77,34 443,513 2 3 6 52 218

4 372 YUSUF ANIK 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 17 3 16,00 19 1 18,67 78 11 74,34 438,417 1 4 8 61 254

5 334 SÜLEYMAN YİĞİT 7B 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 16 2 15,33 18 2 17,33 75 12 70,99 423,130 2 5 13 83 365

6 93 HAKAN ÖZEL 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 16 4 14,67 19 1 18,67 75 15 70,01 419,693 2 6 14 91 407

7 379 ZEYNEP GÖRAL 7B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 16 4 14,67 17 3 16,00 77 13 72,67 417,747 3 7 17 100 427

8 96 HAYRUNİSA SÜRÜ 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 6 11,00 17 2 16,33 73 15 68,00 390,387 1 8 27 168 679

9 33 BERAT TARTAR 7D 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 12 8 9,33 72 18 65,99 387,613 3 9 28 181 718

10 125 KEREM GÖZÜTOK 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 17 3 16,00 72 15 67,00 385,363 2 10 31 193 748

11 30 BERAT ŞAVLİ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 13 3 12,00 16 4 14,67 71 15 66,01 383,640 3 11 33 201 764

12 160 ENES DÖNER 7A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 70 20 63,33 383,213 4 12 34 203 772

13 106 HÜMEYRA MAMUK 7D 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 5 10,33 16 4 14,67 68 19 61,66 369,003 4 13 37 259 950

14 381 ZEYNEP ALKIŞ 7C 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 3 7,00 17 3 16,00 68 12 64,00 363,247 3 14 38 281 1012

15 344 ŞEVVALÇYALAP 7C 13 5 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 12 1 11,67 17 3 16,00 65 15 60,00 362,243 4 15 39 283 1021

16 252 ELİFNUR DAĞDELEN 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 10 6,67 19 1 18,67 69 21 62,01 358,200 4 16 41 294 1072

17 11 AYŞEGÜL  YİLER 7D 16 4 14,67 9 0 9,00 9 1 8,67 9 0 9,00 9 9 6,00 17 3 16,00 69 17 63,34 352,490 5 17 44 321 1138

18 416 HAYRUNİSA SAVAŞ 7B 15 3 14,00 9 0 9,00 6 1 5,67 6 2 5,33 9 3 8,00 17 3 16,00 62 12 58,00 349,433 5 18 47 337 1179

19 147 MUHAMMED ALİ ERDEM7B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 7 8,67 16 4 14,67 66 22 58,68 346,100 6 19 48 349 1232

20 324 SILA SATIK 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 8 8,33 15 5 13,33 68 21 61,00 344,943 5 20 51 354 1245

21 40 BEYTULLAH ÖVÜN 7D 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 5 2,33 9 5 7,33 16 4 14,67 63 18 56,99 342,190 6 21 53 361 1279

22 332 SİDAR NAZLI 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 6 7,00 18 2 17,33 66 19 59,67 341,437 5 22 55 366 1291

23 374 ZELAL TEZER 7A 16 3 15,00 6 4 4,67 6 2 5,33 5 2 4,33 8 8 5,33 18 0 18,00 59 19 52,66 337,573 6 23 58 382 1351

24 14 AZRA ÇAĞLIYAN 7D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 11 4,33 18 1 17,67 66 21 59,00 333,977 7 24 60 393 1388

25 41 BURCU HAYDAROĞLU 7C 13 4 11,67 10 0 10,00 7 2 6,33 5 5 3,33 12 3 11,00 14 6 12,00 61 20 54,33 333,793 6 25 61 394 1389

26 174 MUHARREM YANIK 7A 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 6 7,00 14 4 12,67 63 18 57,01 328,670 7 26 62 413 1452

27 251 NUPELDA MELEK KAVAR7C 15 5 13,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 7 6 5,00 17 3 16,00 61 21 54,00 326,597 7 27 64 425 1479

28 320 SERKAN KARAKOÇ 7B 11 7 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 7 5 5,33 18 0 18,00 61 14 56,33 323,503 7 28 66 441 1509

29 278 RAVZA KARA 7D 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 7 7 4,67 14 5 12,33 62 19 55,67 321,267 8 29 70 455 1540

30 272 YUSUF ADAR ÖZEL 7B 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 4 8,67 16 4 14,67 60 22 52,67 319,593 8 30 72 462 1565

31 410 ECE DURSUN 7A 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 3 3,00 17 2 16,33 59 14 54,34 318,350 8 31 73 470 1589

32 284 RECEP MAHMUTOĞLU 7D 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 8 6,33 14 6 12,00 58 29 48,33 314,057 9 32 75 491 1650

33 116 IRMAK ATAŞ 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 16 4 14,67 63 17 57,35 310,953 9 33 77 503 1694

34 157 EMİN DO GUN 7D 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 7 1,67 17 3 16,00 59 22 51,67 309,130 10 34 78 509 1719

35 366 ÜVEYS KOLAK 7B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 10 2,67 18 2 17,33 57 29 47,33 305,933 10 35 80 520 1762

36 377 ZEYNEP BARUT 7B 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 7 1,67 16 4 14,67 58 23 50,34 305,463 11 36 81 522 1770

37 305 SEMANUR  YŞAR 7D 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 16 4 14,67 61 29 51,34 302,613 11 37 85 536 1809

38 247 BERAT TANIK 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 11 1,33 15 4 13,67 59 25 50,66 301,513 12 38 86 541 1825

39 36 BERİVAN ANILIR 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 10 2,67 17 3 16,00 60 26 51,34 301,307 9 39 87 542 1829

40 95 EMRE YAŞAR 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 9 9 6,00 15 5 13,33 56 32 45,33 295,967 10 40 91 563 1893

41 61 ENES GÜLER 7D 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 2 10 -1,33 17 3 16,00 58 21 51,00 294,883 13 41 96 570 1907

42 5 ALEYNA NAZLI 7C 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 7 2,67 16 3 15,00 57 22 49,67 294,790 8 42 97 571 1909

43 105 HİRANUR KARAMAZİ 7A 12 3 11,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 3 5,00 7 7 4,67 15 4 13,67 54 23 46,34 294,130 11 43 98 573 1911

44 246 SEMA NAZLI 7B 12 6 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 12 0,00 18 2 17,33 60 24 52,00 293,700 12 44 99 575 1915

45 129 MEDİNE EREN 7A 14 3 13,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 2 4,33 3 6 1,00 16 3 15,00 53 18 46,99 288,707 12 45 104 593 1978

46 258 ONUR YALÇIN 7D 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 5 1,33 7 9 4,00 15 5 13,33 56 28 46,67 287,460 14 46 105 599 2001

47 10 İREM MİRAN 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 15 -2,00 16 4 14,67 59 28 49,67 285,270 9 47 110 608 2030
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf Deneme Sınavı M19 O07 DS 01 98 322 1625 4398

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,64 8 2 7,00 7 3 5,85 5 4 3,87 8 9 5,29 12 7 9,94 53 31 42,59 273,910

Okul Ortalaması 12 7 9,63 8 2 6,89 7 3 5,53 5 4 3,49 7 9 4,02 13 6 11,42 51 31 40,98 263,180

KATILIMLAR

48 292 RÜMEYSA MİRAN 7C 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 12 0,00 16 4 14,67 56 28 46,67 280,030 10 48 112 621 2096

49 268 ÖMER YILMAZZ 7C 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 10 1,67 16 4 14,67 55 30 45,01 275,610 11 49 118 647 2154

50 347 U Ğ U R A K İ N 7B 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 15 5 13,33 53 37 40,65 273,600 13 50 123 660 2189

51 102 HİLAL APA 7B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 7 3,67 14 5 12,33 52 27 43,00 272,837 14 51 125 666 2198

52 79 FATİH YAŞAR 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 9 7,00 10 10 6,67 53 36 41,00 271,277 15 52 127 673 2215

53 123 KADİR ÖVÜN 7C 11 9 8,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 5 2,33 7 11 3,33 15 4 13,67 52 34 40,67 266,960 12 53 129 691 2274

54 136 MERVE TAMER 7D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 14 1,33 15 5 13,33 55 35 43,32 266,107 15 54 130 700 2289

55 323 SEYİD KOLAK 7A 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 3 2,00 14 6 12,00 48 27 39,00 264,937 13 55 131 704 2309

56 66 EYMEN KARA 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 8 3,33 13 6 11,00 52 31 41,66 262,477 16 56 132 711 2335

57 90 FATMA NAZLI 7C 14 5 12,33 10 0 10,00 3 6 1,00 5 4 3,67 4 11 0,33 14 5 12,33 50 31 39,66 260,340 13 57 135 718 2359

58 314 SEMİH ATAN 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 4 7 1,67 13 7 10,67 50 31 39,67 256,983 14 58 139 738 2409

59 333 SUKEYNA SAĞLAR 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 11 -0,67 13 7 10,67 49 35 37,33 241,873 16 59 153 804 2599

60 275 ÖZKAN SANIR 7C 9 2 8,33 7 3 6,00 5 1 4,67 5 2 4,33 3 9 0,00 14 4 12,67 43 21 36,00 240,507 14 60 156 815 2621

61 122 İREM ANIK 7B 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 2 2,33 4 1 3,67 10 5 8,33 43 22 35,67 234,850 17 61 163 846 2709

62 16 BARAN SAVAÇ 7B 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 15 5 13,33 46 44 31,32 229,240 18 62 171 880 2797

63 20 BARIŞ ASLANKIRAY 7A 11 9 8,00 9 1 8,67 6 3 5,00 4 5 2,33 5 15 0,00 13 7 10,67 48 40 34,67 228,730 15 63 172 885 2805

64 167 TAHA ABRAVA 7B 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 3 15 -2,00 10 7 7,67 50 32 39,34 224,920 19 64 178 910 2861

65 371 HÜSEYİN YAŞAR 7D 5 3 4,00 8 2 7,33 5 2 4,33 1 2 0,33 3 6 1,00 14 3 13,00 36 18 29,99 220,657 17 65 184 938 2922

66 9 AYLİN MİRAN 7A 10 9 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 12 -3,00 16 4 14,67 42 40 28,67 215,667 16 66 191 964 2983

67 321 SEVGİ N ZLI 7A 8 11 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 12 0,00 13 6 11,00 45 39 32,00 214,173 17 67 197 974 3002

68 421 SEMANUR DOLGUN 7C 9 5 7,33 7 1 6,67 4 5 2,33 4 3 3,00 5 4 3,67 6 6 4,00 35 24 27,00 205,453 15 68 202 1018 3116

69 63 ROJDA BENGİ 7A 11 9 8,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 9 11 5,33 38 46 22,66 200,490 18 69 206 1043 3180

70 348 ULAŞ BOZKURT 7B 6 10 2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 12 -2,00 15 5 13,33 40 39 26,99 198,663 20 70 208 1053 3207

71 118 İBRAHİM NAZLI 7C 6 14 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 14 -0,67 15 5 13,33 40 48 23,99 194,140 16 71 214 1087 3272

72 67 EYUP BUKETÇİ 7C 9 11 5,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 12 1,00 10 9 7,00 38 48 21,99 188,700 17 72 219 1120 3338

73 48 MELEK SİNEN 7D 7 9 4,00 8 1 7,67 6 2 5,33 2 5 0,33 3 10 -0,33 10 5 8,33 36 32 25,33 187,990 18 73 220 1123 3349

74 404 EREN ÖZEN 7A 3 7 0,67 7 1 6,67 4 3 3,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 14 6 12,00 33 28 23,67 187,513 19 74 221 1126 3356

75 202 MURAT ARTAR 7C 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 42 48 25,99 187,400 18 75 222 1127 3358

76 218 MUSTAFA ÇAKIR 7A 9 6 7,00 4 4 2,67 3 5 1,33 2 5 0,33 3 8 0,33 9 5 7,33 30 33 18,99 185,943 20 76 224 1142 3386

77 184 YUSUF YILMAZ 7D 7 11 3,33 6 4 4,67 3 5 1,33 0 10 -3,33 6 13 1,67 12 7 9,67 34 50 17,34 185,313 19 77 226 1145 3389

78 256 NURŞEVVAL İÇYER 7B 7 8 4,33 4 2 3,33 5 4 3,67 5 5 3,33 6 7 3,67 7 11 3,33 34 37 21,66 183,720 21 78 228 1154 3407

79 155 MUHAMMED CANA 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 38 51 20,99 180,483 19 79 231 1171 3444

80 88 ŞEYMA PEŞMEN 7D 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 19 -5,33 12 8 9,33 38 52 20,66 164,453 20 80 244 1244 3639

81 424 HAMZA PEŞNEM 7D 9 6 7,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 3 5 1,33 6 8 3,33 24 27 14,99 161,970 21 81 249 1253 3666

82 131 MERVE ATAŞ 7C 6 13 1,67 9 1 8,67 3 6 1,00 6 4 4,67 7 12 3,00 5 15 0,00 36 51 19,01 155,227 20 82 256 1284 3741

83 7 ASLAN ASLANKIRAY 7A 6 14 1,33 3 5 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 5 5,33 6 13 1,67 26 53 8,33 150,323 21 83 257 1301 3781

84 345 ŞURANUR ÇAKAR 7D 6 14 1,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 6 2,00 4 14 -0,67 8 10 4,67 33 52 15,66 147,367 22 84 261 1317 3807

85 0 OF ŞCÇM JH   ÖYĞENŞK 5 8 2,33 1 5 -0,67 3 3 2,00 0 5 -1,67 3 9 0,00 9 11 5,33 21 41 7,32 140,113 1 85 266 1356 3887

86 47 CELALALETTİN BAYLAN7C 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 9 5,00 31 56 12,34 139,170 21 86 268 1362 3899

87 0 BER T MİRAN 7C 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 124,720 22 87 279 1424 4031

88 180 VEYSEL DİNLER 7D 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 4 0,67 21 53 3,33 121,053 23 88 284 1444 4075

89 270 EMRE YALÇIN 8F 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 16 34 4,66 113,853 1 89 290 1477 4133

90 130 MELEK KARA 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 10 -0,33 2 12 -2,00 23 54 5,00 102,943 22 90 300 1523 4222

91 526 SEFA ÖZER 8B 3 11 -0,67 2 5 0,33 3 6 1,00 2 5 0,33 10 27 0,99 99,583 1 91 302 1535 4245

92 433 MUHAMMED MAMUK 8C 2 14 -2,67 7 13 2,67 9 27 0,00 97,287 1 92 303 1542 4256

93 526 SEFA ÖZER 8B 4 9 1,00 2 13 -2,33 6 22 -1,33 93,400 2 93 307 1560 4286

94 55 EDANUR  YÜKSEL 7A 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 93,173 22 94 308 1561 4287
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf Deneme Sınavı M19 O07 DS 01 98 322 1625 4398

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,64 8 2 7,00 7 3 5,85 5 4 3,87 8 9 5,29 12 7 9,94 53 31 42,59 273,910

Okul Ortalaması 12 7 9,63 8 2 6,89 7 3 5,53 5 4 3,49 7 9 4,02 13 6 11,42 51 31 40,98 263,180

KATILIMLAR

95 721 ASİYE DAVRAN 8C 3 15 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 11 35 -0,66 92,110 2 95 309 1566 4292

96 708 SERCAN YALÇIN 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 21 68 -1,67 90,363 23 96 311 1572 4299

97 59 EMRULLAH KUTBAY 7D 3 17 -2,67 5 4 3,67 3 5 1,33 2 4 0,67 2 14 -2,67 5 11 1,33 20 55 1,66 86,787 24 97 314 1579 4312

98 42 İSA POLAT 7A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 73,947 23 98 320 1611 4365

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Deneme Sınavı M19 O06 DS 01 92 361 1523 3495

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,81 6 4 4,81 6 4 4,37 4 5 2,73 7 7 4,66 10 5 8,28 41 30 30,66 313,480

Okul Ortalaması 7 7 4,07 6 4 4,14 5 4 3,62 3 5 1,59 5 7 2,95 9 6 6,88 35 34 23,25 281,180

KATILIMLAR

1 139 ZEHRA ARIKTEKİN 6D 12 2 11,33 8 2 7,33 9 0 9,00 7 2 6,33 12 1 11,67 13 2 12,33 61 9 57,99 430,467 1 1 4 80 295

2 205 NAZLICAN ASLANKIRAY6A 11 3 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 5 4 3,67 12 0 12,00 13 2 12,33 59 10 55,67 422,863 1 2 7 102 369

3 53 SEZGİN DEMİR 6B 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 13 2 12,33 14 1 13,67 54 21 47,00 409,960 1 3 13 137 487

4 100 EYÜP KAYNAK 6D 10 5 8,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 2 3,33 12 3 11,00 14 1 13,67 56 14 51,33 409,927 2 4 14 138 488

5 137 EYÜP DÖNMEZ 6B 12 2 11,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 57 17 51,32 409,783 2 5 15 140 490

6 73 BURAK AKSOY 6C 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 13 2 12,33 14 1 13,67 52 23 44,34 403,133 1 6 17 155 541

7 175 EREN KAÇAR 6C 11 4 9,67 9 1 8,67 8 1 7,67 2 5 0,33 8 6 6,00 15 0 15,00 53 17 47,34 387,120 2 7 32 228 722

8 178 KEREM BURAK NAZLIER6A 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 4 7,67 13 2 12,33 54 18 47,99 380,603 2 8 42 260 807

9 44 ASAF YİĞİT 6D 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 8 3 7,00 15 0 15,00 51 18 45,00 380,580 3 9 43 261 808

10 108 M VASFİ EŞLİK 6C 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 11 4 9,67 12 3 11,00 52 23 44,33 379,493 3 10 44 264 816

11 213 NİSANUR AYRAL 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 2 4,33 7 5 5,33 15 0 15,00 48 20 41,32 370,460 3 11 53 319 943

12 52 BAHAR SÖYLER 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 4 5,67 14 1 13,67 54 17 48,34 367,747 4 12 55 327 973

13 229 RANA İÇLİ 6D 9 5 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 1 3,67 7 4 5,67 13 2 12,33 49 16 43,67 362,320 4 13 64 361 1048

14 183 MERYEM USLU 6A 7 6 5,00 6 4 4,67 6 3 5,00 3 4 1,67 10 2 9,33 12 1 11,67 44 20 37,34 358,207 4 14 67 376 1100

15 296 YİĞİT CAN UZUN 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 5 1,33 7 8 4,33 14 1 13,67 47 26 38,33 354,233 5 15 70 396 1152

16 288 YAĞMUR KÖKEL 6A 4 11 0,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 2 9,33 12 3 11,00 50 21 42,99 352,287 5 16 71 403 1177

17 196 MUHAMETSAİT KÖKEL 6D 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 12 2 11,33 48 25 39,65 345,080 5 17 78 445 1283

18 32 ARDA ALKIŞ 6C 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 7 4,67 12 3 11,00 48 26 39,33 343,610 6 18 80 456 1304

19 89 DEVRİM DÖNMEZ 6A 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 8 3 7,00 7 7 4,67 49 20 42,34 340,153 6 19 84 474 1350

20 709 ELİF ATAN 6C 8 6 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 0 4 -1,33 5 3 4,00 13 2 12,33 43 18 37,00 336,300 7 20 88 494 1397

21 227 ABİA BEZEN 6A 7 8 4,33 9 1 8,67 5 4 3,67 2 5 0,33 8 5 6,33 12 2 11,33 43 25 34,66 335,333 7 21 89 499 1411

22 168 HÜSEYİN ALİ ANDİÇ 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 5 9 2,00 13 2 12,33 46 26 37,33 332,097 8 22 94 516 1447

23 322 ZEYNEP AKTAY 6D 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 12 3 11,00 48 21 41,01 330,460 6 23 96 526 1474

24 172 İRFAN ARDA GENÇ 6C 4 11 0,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 3 2,00 9 5 7,33 13 2 12,33 43 27 33,99 330,290 8 24 97 528 1477

25 290 YAĞMUR YILMAZ 6B 8 4 6,67 6 3 5,00 3 5 1,33 4 4 2,67 8 1 7,67 9 4 7,67 38 21 31,01 329,597 3 25 103 536 1490

26 212 NİSANUR KİŞİ 6C 9 5 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 2 4,33 6 3 5,00 10 4 8,67 41 23 33,33 327,443 9 26 105 551 1527

27 72 BEYZA KARADAĞ 6D 6 8 3,33 7 3 6,00 8 1 7,67 7 2 6,33 8 3 7,00 9 5 7,33 45 22 37,66 327,077 7 27 106 554 1533

28 111 ECRİN SAĞLAR 6C 13 2 12,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 3 5,00 4 5 2,33 7 7 4,67 45 21 37,99 323,467 10 28 110 572 1581

29 232 RANA SAVAR 6B 9 5 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 3 1,00 6 3 5,00 10 4 8,67 39 23 31,33 322,610 4 29 114 586 1600

30 113 ELİF BAĞLI  6 8 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 4 4 2,67 6 4 4,67 12 2 11,33 40 25 31,67 319,430 1 30 120 605 1647

31 138 FATMA ZEHRA SAVAŞ 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 13 2 12,33 43 32 32,34 317,160 5 31 122 618 1681

32 261 RUMEYSA MUTLU 6D 7 7 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 5 1,33 8 4 6,67 9 6 7,00 41 28 31,67 316,180 8 32 125 627 1693

33 150 HAMZ  AKT Y 6D 5 7 2,67 5 4 3,67 5 5 3,33 4 5 2,33 6 5 4,33 13 2 12,33 38 28 28,66 314,140 9 33 129 641 1723

34 176 KEN ANGÖKÇE 6D 8 6 6,00 5 3 4,00 3 6 1,00 4 4 2,67 7 5 5,33 10 4 8,67 37 28 27,67 314,137 10 34 130 642 1724

35 259 RÜMEYSA DENER 6C 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 13 2 12,33 40 35 28,33 312,493 11 35 132 647 1743

36 707 GÜLNUR ŞAVLI 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 8 2,33 10 5 8,33 43 30 33,00 307,193 12 36 141 689 1822

37 219 ÖMER BOZKIR 6A 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 11 4 9,67 40 35 28,33 302,507 9 37 150 723 1894

38 319 ZEHRA AKTA Y  6 8 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 4 2,67 3 8 0,33 13 1 12,67 39 27 30,00 300,587 2 38 153 733 1920

39 257 RUMEYSA  AKBAŞ 6A 6 1 5,67 5 2 4,33 5 2 4,33 3 2 2,33 4 6 2,00 10 2 9,33 33 15 27,99 299,803 10 39 158 739 1932

40 6 İLKNUR TEKGÖZ 6D 7 7 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 5 5 3,33 7 4 5,67 8 6 6,00 37 31 26,67 299,473 11 40 159 742 1937

41 45 REZZAN KARATAŞ 6D 7 7 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 5 9 2,00 12 2 11,33 35 30 24,99 298,243 12 41 162 752 1953

42 193 MUHAMMED EMİN AYDIN6B 10 3 9,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 5 8 2,33 8 6 6,00 37 31 26,66 296,253 6 42 164 760 1974

43 300 YUSUF AN İK 6B 4 10 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 8 3 7,00 10 5 8,33 35 34 23,67 295,987 7 43 166 763 1980

44 201 MUSA OKTAN 6B 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 11 4 9,67 39 36 27,01 292,840 8 44 173 792 2035

45 267 SERKAN YILDIRIM 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 11 3 10,00 4 9 1,00 35 36 23,00 292,473 13 45 175 794 2042

46 13 METEHAN ÇETİN 6B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 8 7 5,67 39 36 27,00 290,933 9 46 180 809 2068

47 331 BERKAN BOZKURT 6A 5 7 2,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 4 0,67 4 7 1,67 13 1 12,67 32 30 22,01 290,320 11 47 181 816 2081
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Deneme Sınavı M19 O06 DS 01 92 361 1523 3495

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,81 6 4 4,81 6 4 4,37 4 5 2,73 7 7 4,66 10 5 8,28 41 30 30,66 313,480

Okul Ortalaması 7 7 4,07 6 4 4,14 5 4 3,62 3 5 1,59 5 7 2,95 9 6 6,88 35 34 23,25 281,180

KATILIMLAR

48 277 MUHAMET NAZL I  7 5 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 0 12 -4,00 13 1 12,67 39 26 30,34 286,513 3 48 185 841 2135

49 325 ZEYNEP CANA 6C 10 5 8,33 5 5 3,33 7 2 6,33 3 3 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 34 28 24,66 275,293 14 49 201 912 2287

50 187 MUHAMMED ALİ SAÇIK6B 4 8 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 6 0,00 5 7 2,67 10 3 9,00 32 33 21,00 274,367 10 50 204 919 2307

51 190 BURAK KALKAN 6D 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 12 3 11,00 33 42 19,00 271,013 13 51 210 940 2356

52 70 BERAT ZİYA ABAY 6B 9 4 7,67 6 4 4,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 5 4 3,67 28 26 19,34 269,867 11 52 212 947 2371

53 21 NİSANUR BENİCE 6C 5 8 2,33 4 6 2,00 5 3 4,00 4 3 3,00 6 6 4,00 5 6 3,00 29 32 18,33 257,473 15 53 222 1029 2545

54 128 EMRE TORAK 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 34 41 20,33 255,560 14 54 223 1040 2567

55 253 RONİ BOZKURT 6C 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 30 45 14,99 244,107 16 55 238 1103 2696

56 64 BARAN USLU 6A 6 7 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 1 6 -1,00 3 8 0,33 6 8 3,33 29 33 17,99 243,380 12 56 240 1109 2708

57 97 DİLAN GÖREN 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 4 -1,33 7 7 4,67 27 36 15,01 241,900 12 57 244 1120 2725

58 80 CEMRE BERAY SAV 6C 3 6 1,00 7 3 6,00 7 1 6,67 5 2 4,33 2 3 1,00 4 6 2,00 28 21 21,00 240,013 17 58 245 1131 2751

59 75 CEREN DENER 6C 5 8 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 4 8 1,33 6 7 3,67 27 38 14,32 239,987 18 59 246 1132 2752

60 149 HACER KAYNAK 6D 6 5 4,33 4 5 2,33 4 4 2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 6 6 4,00 24 31 13,66 239,357 15 60 248 1135 2758

61 39 ARDA YILMAZ 6D 4 7 1,67 6 2 5,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 9 -1,00 8 5 6,33 26 31 15,66 238,517 16 61 249 1140 2771

62 274 SUDENUR KAÇAR 6A 9 6 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 238,213 13 62 250 1142 2777

63 239 RESUL  BUKETÇİ 6B 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 23 52 5,65 234,360 13 63 255 1160 2817

64 87 CUMALİ SANİK 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 26 49 9,67 228,893 14 64 263 1192 2878

65 124 CİVANROJ ÖLÇER 6B 6 8 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 3 7 0,67 3 9 0,00 5 10 1,67 28 41 14,33 228,720 15 65 264 1194 2881

66 265 SERHAN ZOROĞLAN 6D 3 11 -0,67 5 4 3,67 7 2 6,33 4 5 2,33 4 7 1,67 5 9 2,00 28 38 15,33 227,063 17 66 267 1208 2906

67 156 HELİN KETE 6B 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 24 51 6,99 226,200 16 67 270 1216 2920

68 0 ALPEREN ÇETİN 6A 3 8 0,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 4 1,67 5 7 2,67 5 6 3,00 20 38 7,34 224,900 14 68 272 1226 2933

69 226 ÖZLEM NAZLI 6D 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 27 48 11,00 224,360 18 69 273 1232 2939

70 121 YUSUF SERENGÜL 6B 2 11 -1,67 3 5 1,33 3 5 1,33 6 4 4,67 4 10 0,67 7 7 4,67 25 42 11,00 222,713 17 70 277 1243 2966

71 294 YAKUP DOLGUN 6A 3 8 0,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 0 8 -2,67 4 10 0,67 8 7 5,67 21 46 5,66 220,783 15 71 283 1261 2991

72 94 HAMZA KARA 7C 4 11 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 26 49 9,67 218,667 1 72 286 1273 3008

73 194 MUHAMETKEREMPOLAT6C 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,67 218,280 19 73 288 1277 3013

74 191 MUHAMMED DAĞDELEN6B 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 3 2,00 3 11 -0,67 6 9 3,00 23 47 7,33 217,450 18 74 290 1283 3022

75 207 NEVRA  ANAN 6B 7 4 5,67 1 7 -1,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 15 33 4,00 214,787 19 75 294 1294 3049

76 0 HÜSEYİN TASALI 6C 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 24 51 7,00 207,133 20 76 302 1335 3122

77 204 MUSAB SAÇIK 6D 3 10 -0,33 6 4 4,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 7 4,67 23 48 7,01 203,097 19 77 306 1352 3165

78 166 HİRANUR İÇYER 6A 4 9 1,00 2 6 0,00 2 6 0,00 3 1 2,67 2 11 -1,67 5 8 2,33 18 41 4,33 198,627 16 78 313 1379 3215

79 29 ARDA AÇIKBAŞ 6A 8 7 5,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 12 -2,00 3 12 -1,00 21 51 4,00 197,693 17 79 316 1383 3223

80 85 CİHAA TEZER 6B 4 9 1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 48 6,00 197,230 20 80 320 1387 3228

81 49 AYŞE POLAT 6D 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 7 4,67 19 55 0,67 194,003 20 81 325 1399 3253

82 308 YUSUF SAVAR 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 23 52 5,67 191,760 21 82 329 1409 3277

83 198 MUHARREM ÖZEN 6D 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,67 189,480 21 83 332 1416 3288

84 701 SİMGE AKÇ L 6A 2 10 -1,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 3 9 0,00 5 10 1,67 16 49 -0,32 187,370 18 84 335 1425 3308

85 25 AYŞE MAMUK 5B 4 10 0,67 2 8 -0,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 15 55 -3,33 186,480 1 85 338 1429 3318

86 223 ÖMER ÖVÜN 6B 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,32 185,147 21 86 340 1433 3328

87 302 YUSUF KONAÇ 6A 5 10 1,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,66 181,467 19 87 345 1446 3353

88 65 BERAT EMİR TANLA 6C 2 13 -2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 17 58 -2,33 179,827 22 88 348 1453 3367

89 249 ROJİN SAV 6D 4 10 0,67 3 6 1,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 0 13 -4,33 5 8 2,33 19 49 2,67 179,320 22 89 349 1455 3369

90 1 ALEYNA ÖTEN 6B 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 17 58 -2,33 177,600 22 90 352 1465 3387

91 19 AMİNE NAZL I  2 11 -1,67 2 8 -0,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 3 8 0,33 4 11 0,33 12 56 -6,68 171,040 4 91 355 1484 3421

92 148 GAMZE ATAŞ 6B 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 2 12 -2,00 19 55 0,66 155,323 23 92 359 1507 3465
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Deneme Sınavı M19 O06 DS 01 92 361 1523 3495

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,81 6 4 4,81 6 4 4,37 4 5 2,73 7 7 4,66 10 5 8,28 41 30 30,66 313,480

Okul Ortalaması 7 7 4,07 6 4 4,14 5 4 3,62 3 5 1,59 5 7 2,95 9 6 6,88 35 34 23,25 281,180

KATILIMLAR
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. Sınıf Deneme Sınavı M19 O05 DS 01 90 334 1705 3504

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,13 7 3 6,16 5 5 3,15 4 6 1,80 8 6 5,55 9 5 7,63 40 32 29,42 309,700

Okul Ortalaması 7 8 4,04 7 3 5,73 4 5 2,44 3 7 0,58 6 8 3,87 9 6 6,44 35 37 23,10 281,950

KATILIMLAR

1 285 ÖMER YANIK 5A 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 1 13,67 13 2 12,33 68 7 65,67 461,520 1 1 1 12 39

2 115 ELANUR ÖNVER 5D 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 13 2 12,33 14 1 13,67 62 13 57,67 427,920 1 2 3 68 195

3 197 BELİNAY SAĞLAR 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 12 2 11,33 13 2 12,33 61 12 56,99 421,920 1 3 5 85 232

4 279 NİSANUR SESEL 5D 11 4 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 4 9,67 14 1 13,67 59 16 53,68 412,600 2 4 7 119 328

5 132 YAREN ÇELİK 5B 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 5 8,33 14 1 13,67 61 14 56,34 411,187 1 5 8 126 343

6 211 MERVE KILIÇOĞLU 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 59 16 53,66 403,880 2 6 12 155 433

7 254 NEVA NAZLI 5A 8 4 6,67 10 0 10,00 4 4 2,67 2 1 1,67 12 0 12,00 14 1 13,67 50 10 46,68 400,950 3 7 13 168 462

8 351 YAĞMUR ÖZER 5A 11 0 11,00 6 2 5,33 5 0 5,00 6 1 5,67 12 1 11,67 10 2 9,33 50 6 48,00 400,153 4 8 16 172 470

9 355 YUSUF ARDA ALPKIRAY5D 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 4 9,67 15 0 15,00 55 20 48,34 394,880 3 9 22 198 538

10 702 PINAR NAZLI 5 9 4 7,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 5 1,33 11 3 10,00 13 2 12,33 51 17 45,33 386,703 1 10 29 250 656

11 82 BERŞAN KAYA 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 10 5 8,33 14 1 13,67 48 26 39,34 379,727 2 11 42 299 749

12 390 AHMET SİDAR ÇAĞL R 5C 5 10 1,67 10 0 10,00 5 5 3,33 5 5 3,33 11 4 9,67 15 0 15,00 51 24 43,00 372,787 2 12 47 338 833

13 317 UBEYD ZOROĞLAN 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 6 3 5,00 3 6 1,00 9 6 7,00 12 3 11,00 50 23 42,34 368,157 4 13 52 366 897

14 99 DİLRUBA ANAN 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 7 5,67 14 1 13,67 51 24 43,01 365,427 5 14 55 386 942

15 50 BATUHAN DÖNMEZ 5D 8 6 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 11 3 10,00 12 3 11,00 46 27 37,00 362,433 5 15 60 412 992

16 280 SALİH KANAN 5A 9 3 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 3 5,00 9 3 8,00 11 4 9,67 44 24 36,00 352,637 6 16 67 479 1144

17 260 YUNUS EMRE GÜLER 5D 6 6 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 6 7,00 13 2 12,33 47 25 38,67 350,070 6 17 69 494 1178

18 349 ÜVEYSDURSUN 5C 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 11 4 9,67 12 3 11,00 43 32 32,34 349,480 3 18 70 497 1183

19 263 NİLDA GÖZÜTOK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 6 6,00 14 1 13,67 44 30 34,00 349,197 7 19 72 502 1190

20 4 AMİNE ÖZER 5D 10 5 8,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 7 5,67 11 4 9,67 48 27 39,01 346,360 7 20 74 519 1239

21 234 BİLAL GÜLER 5D 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 2 9,33 12 3 11,00 41 31 30,67 345,457 8 21 75 525 1251

22 295 RÜMEYSA SATILMIŞ 5B 8 5 6,33 8 2 7,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 8 6 6,00 13 2 12,33 43 28 33,65 341,930 3 22 78 548 1298

23 133 ERVA NUR AYDIN 5B 8 5 6,33 9 1 8,67 2 0 2,00 0 2 -0,67 6 4 4,67 13 2 12,33 38 14 33,33 334,977 4 23 85 589 1391

24 91 CANAN NA ZI 5C 7 6 5,00 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 8 7 5,67 11 3 10,00 43 28 33,67 327,803 4 24 96 635 1483

25 216 MUHAMMED AKSİN 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 9 2,00 12 3 11,00 45 29 35,34 327,277 5 25 99 641 1493

26 69 MİRAÇDALAN 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 7 5,67 11 4 9,67 42 33 31,01 326,827 5 26 100 644 1500

27 336 EREN İÇLİ 5 5 9 2,00 9 1 8,67 3 5 1,33 2 7 -0,33 10 4 8,67 11 4 9,67 40 30 30,01 324,330 2 27 104 660 1530

28 306 SEYİT ANIK 5A 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 10 5 8,33 10 5 8,33 40 35 28,33 313,720 8 28 112 730 1669

29 110 BARAN DALAN 5A 5 9 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 9 6 7,00 10 5 8,33 38 36 26,00 303,183 9 29 126 793 1810

30 76 BERFİN YALAP 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 11 4 9,67 40 35 28,33 301,760 6 30 127 802 1826

31 140 EYLEM MAMUK 5B 5 9 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 8 3,33 11 4 9,67 40 33 29,01 296,980 7 31 132 841 1908

32 8 ECRİN ALINAK 5A 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 7 2,67 12 3 11,00 38 34 26,67 296,977 10 32 133 842 1909

33 179 IRMAK SAVUŞ  C 3 12 -1,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 12 3 11,00 41 34 29,67 291,960 1 33 139 877 1989

34 0 MEHTAP TANRAKLI 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 10 1,67 10 5 8,33 37 37 24,67 287,617 11 34 144 906 2047

35 800 TÜLAY YANIK 5A 11 3 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 7 2 6,33 36 31 25,67 284,640 12 35 149 928 2095

36 369 ZEYN*  ÖZGEN  8 6 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 36 38 23,33 282,397 1 36 151 944 2130

37 17 ARDA BRUT 5A 4 8 1,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 10 2 9,33 29 38 16,33 281,887 13 37 152 949 2137

38 340 ŞEYDA YILDIRIM 5D 6 8 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 36 38 23,33 277,090 9 38 158 979 2203

39 114 ECRİN NİSA AKTAY 5D 5 10 1,67 9 1 8,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 7 8 4,33 9 6 7,00 34 40 20,67 275,177 10 39 161 992 2228

40 726726ABDULLAH MAMUK 5C 8 6 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 7 4,67 7 8 4,33 31 42 16,99 274,300 6 40 163 997 2239

41 78 BERFİN SATIK 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 7 3,67 8 7 5,67 34 39 21,01 272,393 7 41 167 1011 2264

42 171 HAYRUNNİSA  NDİÇ 5D 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,66 267,693 11 42 172 1054 2337

43 28 BARAN ERDOĞMUŞ 5B 6 9 3,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 34 41 20,33 265,520 8 43 175 1066 2363

44 173 HİRANUR KÖKEL 5D 5 10 1,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 7 8 4,33 31 44 16,33 264,067 12 44 178 1078 2392

45 266 NİSANU RSAYİN 5B 5 10 1,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 9 6 7,00 32 43 17,67 263,280 9 45 180 1082 2401

46 289 YAĞMUR 5D 2 13 -2,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 9 6 7,00 31 44 16,34 261,600 13 46 183 1099 2424

47 364 ZEHRA ŞENGÜN  8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 32 43 17,67 259,933 2 47 186 1117 2461
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. Sınıf Deneme Sınavı M19 O05 DS 01 90 334 1705 3504

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,13 7 3 6,16 5 5 3,15 4 6 1,80 8 6 5,55 9 5 7,63 40 32 29,42 309,700

Okul Ortalaması 7 8 4,04 7 3 5,73 4 5 2,44 3 7 0,58 6 8 3,87 9 6 6,44 35 37 23,10 281,950

KATILIMLAR

48 0 ZEYNEP  ATAN 5C 8 6 6,00 10 0 10,00 2 6 0,00 3 6 1,00 3 6 1,00 6 9 3,00 32 33 21,00 259,340 8 48 187 1119 2466

49 32 MİRAÇ EŞLİK 5A 7 2 6,33 8 2 7,33 2 5 0,33 3 0 3,00 4 8 1,33 24 17 18,32 258,470 14 49 188 1126 2478

50 298 ŞULE TARTİK 5A 6 8 3,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 0 8 -2,67 5 8 2,33 9 4 7,67 25 40 11,66 257,090 15 50 193 1139 2497

51 352 YAREN DENER 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 32 43 17,66 256,853 10 51 194 1142 2502

52 399 UMUT YILMAZ 5D 6 9 3,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 7 7 4,67 32 42 18,01 253,737 14 52 196 1168 2548

53 162 EMİRHAN TAŞ 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 32 43 17,67 251,920 16 53 201 1179 2571

54 17 ELİF BAŞÇİK 5C 8 7 5,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 29 46 13,67 251,893 9 54 202 1180 2572

55 354 YASEMİN AKTAY 5B 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 34 41 20,33 249,427 11 55 206 1194 2609

56 31 BATIN MİRAN 5C 2 13 -2,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 6 9 3,00 32 43 17,67 249,240 10 56 207 1196 2612

57 335 CİHAN GEZGİN 5C 8 4 6,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 6 3,00 4 11 0,33 28 39 15,00 249,140 11 57 208 1197 2613

58 203 ŞURANUR AKTAY 5C 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 4 0,67 10 5 8,33 27 39 14,00 247,077 12 58 213 1209 2638

59 690 ABDULLAH CANSIZOĞLU5A 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 6 8 3,33 31 43 16,67 246,123 17 59 214 1219 2653

60 103 BUSEYNA KARA 5C 6 8 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 29 45 13,99 245,183 13 60 216 1229 2668

61 182 İSMAİL DEMİR 5C 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 244,893 14 61 218 1232 2672

62 54 MUSTAFA TEZEL 5C 5 9 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 28 46 12,67 239,970 15 62 226 1263 2740

63 107 ECRİN GÖZÜT O K 5D 5 10 1,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 6 9 3,00 29 40 15,66 236,753 15 63 231 1284 2784

64 316 YUSUF DENER 5C 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 27 48 11,00 235,867 16 64 233 1289 2796

65 310 SEVGİ VARAN 5C 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 4 10 0,67 27 47 11,34 234,883 17 65 236 1296 2804

66 697 RAVZA ARIKTEKİN  8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 27 48 11,00 234,413 3 66 238 1300 2810

67 313 YUSRA TAŞ 5B 4 11 0,33 9 1 8,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 29 46 13,66 228,760 12 67 246 1339 2877

68 74 BERFİN ABAY 5A 2 13 -2,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 6 5,00 4 11 0,33 27 46 11,67 224,820 18 68 256 1372 2934

69 56 RÜMEYSA KURKUT 5B 4 11 0,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 29 46 13,66 224,560 13 69 257 1375 2941

70 239 MUSAP DEMİR 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 223,707 14 70 259 1385 2958

71 163 GÜZEL ÇAKIRCI 5B 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 25 50 8,33 222,213 15 71 262 1397 2979

72 83 BUKET ABRAVA 5D 4 11 0,33 8 2 7,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 27 48 10,99 221,493 16 72 266 1404 2989

73 235 M   MMED  MUT U 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 217,237 16 73 275 1432 3039

74 220 ARDA ÖZDEN 5C 7 8 4,33 6 4 4,67 1 1 0,67 14 13 9,67 217,007 18 74 277 1436 3044

75 153 EZEL SÖNME Z 5C 7 6 5,00 6 4 4,67 0 7 -2,33 13 17 7,34 215,233 19 75 282 1449 3064

76 104 ECRİN DEMİR 5D 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 49 9,67 214,840 17 76 283 1453 3071

77 217 MUHAMMED ALİ BÖÇKÜN 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 0 7 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 24 48 8,01 213,850 4 77 284 1460 3084

78 603 RANA B ŞÇİK 5B 5 9 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 10 -0,33 6 9 3,00 23 49 6,67 213,203 17 78 286 1463 3089

79 37 DENİZ AITUNBAŞ 5 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 5 9 2,00 23 50 6,33 211,533 3 79 288 1474 3112

80 312 SERDAR GÖKÇE 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 50 8,33 210,253 18 80 292 1486 3128

81 241 MUSA ELÜSTÜ 5 4 10 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 6,00 207,743 4 81 297 1504 3163

82 237 ELVİN S DI OL 5C 5 10 1,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 0 10 -3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 52 4,68 200,060 20 82 305 1551 3241

83 51 BEDİRHAN 5C 7 7 4,67 6 4 4,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 12 -2,00 3 12 -1,00 23 49 6,67 199,027 21 83 307 1558 3253

84 396 ZINAR ÖNKOL 5A 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,66 198,307 19 84 309 1570 3271

85 228 TAHİR DANIŞ 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 14 -3,67 8 7 5,67 20 55 1,67 197,160 18 85 310 1579 3286

86 68 BEDİRHAN  VÜN 5A 4 10 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 55 0,67 193,197 20 86 315 1600 3324

87 177 HİRANUR SAVAÇ 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 2 13 -2,33 21 52 3,66 191,127 19 87 318 1615 3344

88 199 MELİKE KETE 5C 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,01 188,560 22 88 321 1629 3363

89 293 RAVZA MUTLU 5D 1 12 -3,00 6 4 4,67 3 4 1,67 3 6 1,00 2 10 -1,33 5 8 2,33 20 44 5,34 188,547 20 89 322 1630 3364

90 0 EYÜP BAİR 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 19 56 0,33 181,840 19 90 329 1659 3420
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL GENÇ İMKB Atatürk Ortaokulu 5. Sınıf Deneme Sınavı M19 O05 DS 01 90 334 1705 3504

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,13 7 3 6,16 5 5 3,15 4 6 1,80 8 6 5,55 9 5 7,63 40 32 29,42 309,700

Okul Ortalaması 7 8 4,04 7 3 5,73 4 5 2,44 3 7 0,58 6 8 3,87 9 6 6,44 35 37 23,10 281,950

KATILIMLAR
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